
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2024 AYT MOMENTUM AYT-1 31389 261 149 14

Ortalamalar
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Türkiye Genel Ortalama 4.67 2.53 4.04 1.77 1.13 1.48 14.83 5.07 13.56 16.08 7.82 14.12 37.35 16.55 33.21 259.549 229.758 193.029
İl Ortalaması 5.26 2.71 4.58 2.59 1.50 2.22 12.52 4.64 11.36 14.54 8.10 12.52 34.92 16.95 30.68 217.393 193.901 166.321

Okul Ortalaması 14.29 15.86 10.32 10.21 11.21 7.41 0.21 1.50 -0.16 0.79 1.00 0.54 25.50 29.57 18.11 133.122 162.312 187.807

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 704 - FATMA NUR CÖMER T 12 / A 9 4 8.00 3 4 2.00 0 2 -0.50 7 11 4.25 19.00 21.00 13.75 143.241 153.270 163.584 28421 228 123 1
2 2886 - SEDANUR AKILLI 12 / A 16 8 14.00 13 5 11.75 1 3 0.25 3 2 2.50 33.00 18.00 28.50 140.440 176.775 215.664 28732 231 126 2
3 765 - NİSANUR ŞAHİN 12 / B 13 12 10.00 6 4 5.00 0 0 0.00 1 1 0.75 20.00 17.00 15.75 134.051 162.645 178.224 29612 239 130 3
4 968 - İLAYDA ÖDEMİŞ 12 / B 8 20 3.00 6 25 -0.25 1 3 0.25 0 0 0.00 15.00 48.00 3.00 132.754 141.825 142.176 29743 240 131 4
5 738 - DERYA SENA YILDIZ 12 / B 16 15 12.25 21 18 16.50 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 33.00 28.75 132.000 166.155 219.264 29827 242 132 5
6 703 - AYŞENUR BAŞER 12 / B 27 7 25.25 19 4 18.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 11.00 43.25 132.000 206.775 265.872 29827 242 132 5
7 737 - HASRET COŞKUN 12 / B 6 32 -2.00 2 18 -2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 50.00 -4.50 132.000 126.255 117.840 29827 242 132 5
8 794 - SEN YANGINCI 12 / B 3 34 -5.50 4 9 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 43.00 -3.75 132.000 113.895 119.520 29827 242 132 5
9 0 - GÜL 12 / 0 14 8 12.00 14 13 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 21.00 22.75 132.000 168.480 202.272 29827 242 132 5

10 706 - 12 / B 28 7 26.25 17 13 13.75 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 20.00 40.00 132.000 210.615 254.448 29827 242 132 5
11 742 - AYŞE SENA YAZAR 12 / B 11 29 3.75 6 18 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 47.00 5.25 132.000 143.775 148.080 29827 242 132 5
12 5 - NURCAN YAZAR 12 / B 15 16 11.00 19 12 16.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 34.00 29.00 26.75 131.246 164.340 216.384 30571 253 141 12
13 709 - MEDİNE ÖDEMİŞ 12 / B 24 12 21.00 3 2 2.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 27.00 17.00 22.75 129.739 192.750 205.872 30813 258 146 13
14 728 - MERVE GÜNEY 12 / B 10 18 5.50 10 12 7.00 1 9 -1.25 0 0 0.00 21.00 39.00 11.25 128.232 144.810 180.096 30920 259 147 14


