
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2 31 31 31 11600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3510,99 19,61 2,04 1,81 1,58 1,65 2,47 1,03 3,39 0,45 3,28 2,59 1,06 2,33 0,00 0,01 0,00 8,77 3,72 7,84 2,30 0,49 2,18 1,98 1,71 1,55 1,70 2,42 1,09 1,57 1,48 1,20 48,3426,61 41,69 261,880

Okul Ortalaması 7,71 13,71 4,28 0,97 1,58 0,57 0,58 2,16 0,04 1,26 0,81 1,06 1,16 0,97 0,92 0,00 0,00 0,00 0,97 1,94 0,48 0,03 0,13 0,00 0,16 0,52 0,03 0,06 0,45 -0,05 0,00 0,19 -0,05 12,9022,46 7,28 137,020

KATILIMLAR

1 2457 HAYRİYE DİZDAR 11B 19 15 15,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 0 3,00 32 21 26,75 220,803 8394

2 2032 ŞEYMANUR ŞEN 11B 18 17 13,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 27 25 20,75 202,878 9331

3 794 SE * YANGINCI 12B 16 15 12,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 0 1,00 24 21 18,75 197,033 9594

4 711 NİGAR KIRLAK 12B 16 18 11,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 24 22 18,50 196,375 9619

5 2024 MEDİNE NEFES 11B 19 15 15,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 23 19 18,25 195,133 9685

6 2054 NAZİK KALİ 11B 14 16 10,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 23 25 16,75 191,285 9841

7 2037 BEYZANUR TOMAK 11B 13 13 9,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 0 2,00 1 2 0,50 21 18 16,50 190,563 9869

8 2058 ZEHRANUR YILDIZ 11B 14 19 9,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 0 8 -2,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 23 38 13,50 181,578 10210

9 0 SILA TEKİN 12A 9 12 6,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 17 17 12,75 179,725 10271

10 961 HASRET ÖZYILMAZ 12B 14 22 8,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 21 39 11,25 174,870 10432

11 2036 ZÜMRÜT BAYRAKDAR 11B 13 20 8,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 17 28 10,00 171,160 10549

12 791 ELA  *KİN 12A 8 12 5,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 15 23 9,25 169,285 10607

13 825 BERRA KAVAL 11B 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 11 14 7,50 164,478 10739

14 802 TUBA ESEN 11B 5 5 3,75 3 0 3,00 8 5 6,75 161,898 10796

15 713 TÜLİN BAYRAK 11B 5 5 3,75 3 0 3,00 8 5 6,75 161,898 10796

16 710 ŞEVVAL ÇAKI 11B 9 27 2,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 19 50 6,50 161,338 10816

17 737 HASRET COŞKUN 12B 7 23 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 14 32 6,00 159,958 10856

18 768 YAREN ÇAKIR 12B 6 19 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 11 26 4,50 155,428 10975

19 2078 SEVAL ÖZDEMİR 11B 2 1 1,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 5 8 3,00 151,060 11070

20 2073 KEVSER YILMAZ 11B 3 9 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 10 1,50 146,433 11171

21 2028 11A 1 0 1,00 1 0 1,00 144,890 11196

22 2048 RAVZANUR GÜNEYİN 11A 1 1 0,75 1 1 0,75 144,168 11204

23 2079 MENEVŞE IŞIK 11A 4 6 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 17 0,75 143,940 11212

24 2076 TABAREK   ALGBURI 11A 2 22 -3,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 9 36 0,00 142,465 11231

25 2030 SENA ÖZTÜRK 11A 4 13 0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 6 -0,50 7 32 -1,00 138,883 11258

26 2025 NAZ BOZ 11B 5 21 -0,25 5 21 -0,25

27 0 HAFZA DİZ AR 11A 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 10 -0,50

28 0 GÖKSUNUR 11A 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 15 -1,75

29 2020 SALİHA TUNA 11B 5 26 -1,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 8 -1,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 11 53 -2,25
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2 31 31 31 11600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3510,99 19,61 2,04 1,81 1,58 1,65 2,47 1,03 3,39 0,45 3,28 2,59 1,06 2,33 0,00 0,01 0,00 8,77 3,72 7,84 2,30 0,49 2,18 1,98 1,71 1,55 1,70 2,42 1,09 1,57 1,48 1,20 48,3426,61 41,69 261,880

Okul Ortalaması 7,71 13,71 4,28 0,97 1,58 0,57 0,58 2,16 0,04 1,26 0,81 1,06 1,16 0,97 0,92 0,00 0,00 0,00 0,97 1,94 0,48 0,03 0,13 0,00 0,16 0,52 0,03 0,06 0,45 -0,05 0,00 0,19 -0,05 12,9022,46 7,28 137,020

KATILIMLAR

30 2044 HİLAL ÇİÇEKOĞLU 11B 3 23 -2,75 3 23 -2,75

31 2064 SUDENAZ YARAMIŞ 11A 2 18 -2,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 7 42 -3,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2 31 31 31 11600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3510,99 19,61 2,04 1,81 1,58 1,65 2,47 1,03 3,39 0,45 3,28 2,59 1,06 2,33 0,00 0,01 0,00 8,77 3,72 7,84 2,30 0,49 2,18 1,98 1,71 1,55 1,70 2,42 1,09 1,57 1,48 1,20 48,3426,61 41,69 261,880

Okul Ortalaması 7,71 13,71 4,28 0,97 1,58 0,57 0,58 2,16 0,04 1,26 0,81 1,06 1,16 0,97 0,92 0,00 0,00 0,00 0,97 1,94 0,48 0,03 0,13 0,00 0,16 0,52 0,03 0,06 0,45 -0,05 0,00 0,19 -0,05 12,9022,46 7,28 137,020

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 2028 11A 1 0 1,00 1 0 1,00 144,890 11196

2 2048 RAVZANUR GÜNEYİN 11A 1 1 0,75 1 1 0,75 144,168 11204

3 2079 MENEVŞE IŞIK 11A 4 6 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 17 0,75 143,940 11212

4 2076 TABAREK   ALGBURI 11A 2 22 -3,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 9 36 0,00 142,465 11231

5 2030 SENA ÖZTÜRK 11A 4 13 0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 6 -0,50 7 32 -1,00 138,883 11258

6 0 HAFZA DİZ AR 11A 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 10 -0,50

7 0 GÖKSUNUR 11A 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 15 -1,75

8 2064 SUDENAZ YARAMIŞ 11A 2 18 -2,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 7 42 -3,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2 31 31 31 11600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3510,99 19,61 2,04 1,81 1,58 1,65 2,47 1,03 3,39 0,45 3,28 2,59 1,06 2,33 0,00 0,01 0,00 8,77 3,72 7,84 2,30 0,49 2,18 1,98 1,71 1,55 1,70 2,42 1,09 1,57 1,48 1,20 48,3426,61 41,69 261,880

Okul Ortalaması 7,71 13,71 4,28 0,97 1,58 0,57 0,58 2,16 0,04 1,26 0,81 1,06 1,16 0,97 0,92 0,00 0,00 0,00 0,97 1,94 0,48 0,03 0,13 0,00 0,16 0,52 0,03 0,06 0,45 -0,05 0,00 0,19 -0,05 12,9022,46 7,28 137,020

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 2457 HAYRİYE DİZDAR 11B 19 15 15,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 0 3,00 32 21 26,75 220,803 8394

2 2032 ŞEYMANUR ŞEN 11B 18 17 13,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 27 25 20,75 202,878 9331

3 2024 MEDİNE NEFES 11B 19 15 15,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 23 19 18,25 195,133 9685

4 2054 NAZİK KALİ 11B 14 16 10,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 23 25 16,75 191,285 9841

5 2037 BEYZANUR TOMAK 11B 13 13 9,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 0 2,00 1 2 0,50 21 18 16,50 190,563 9869

6 2058 ZEHRANUR YILDIZ 11B 14 19 9,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 0 8 -2,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 23 38 13,50 181,578 10210

7 2036 ZÜMRÜT BAYRAKDAR 11B 13 20 8,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 17 28 10,00 171,160 10549

8 825 BERRA KAVAL 11B 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 11 14 7,50 164,478 10739

9 713 TÜLİN BAYRAK 11B 5 5 3,75 3 0 3,00 8 5 6,75 161,898 10796

10 802 TUBA ESEN 11B 5 5 3,75 3 0 3,00 8 5 6,75 161,898 10796

11 710 ŞEVVAL ÇAKI 11B 9 27 2,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 19 50 6,50 161,338 10816

12 2078 SEVAL ÖZDEMİR 11B 2 1 1,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 5 8 3,00 151,060 11070

13 2073 KEVSER YILMAZ 11B 3 9 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 10 1,50 146,433 11171

14 2025 NAZ BOZ 11B 5 21 -0,25 5 21 -0,25

15 2020 SALİHA TUNA 11B 5 26 -1,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 8 -1,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 11 53 -2,25

16 2044 HİLAL ÇİÇEKOĞLU 11B 3 23 -2,75 3 23 -2,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2 31 31 31 11600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3510,99 19,61 2,04 1,81 1,58 1,65 2,47 1,03 3,39 0,45 3,28 2,59 1,06 2,33 0,00 0,01 0,00 8,77 3,72 7,84 2,30 0,49 2,18 1,98 1,71 1,55 1,70 2,42 1,09 1,57 1,48 1,20 48,3426,61 41,69 261,880

Okul Ortalaması 7,71 13,71 4,28 0,97 1,58 0,57 0,58 2,16 0,04 1,26 0,81 1,06 1,16 0,97 0,92 0,00 0,00 0,00 0,97 1,94 0,48 0,03 0,13 0,00 0,16 0,52 0,03 0,06 0,45 -0,05 0,00 0,19 -0,05 12,9022,46 7,28 137,020

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 SILA TEKİN 12A 9 12 6,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 17 17 12,75 179,725 10271

2 791 ELA  *KİN 12A 8 12 5,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 15 23 9,25 169,285 10607

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2 31 31 31 11600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3510,99 19,61 2,04 1,81 1,58 1,65 2,47 1,03 3,39 0,45 3,28 2,59 1,06 2,33 0,00 0,01 0,00 8,77 3,72 7,84 2,30 0,49 2,18 1,98 1,71 1,55 1,70 2,42 1,09 1,57 1,48 1,20 48,3426,61 41,69 261,880

Okul Ortalaması 7,71 13,71 4,28 0,97 1,58 0,57 0,58 2,16 0,04 1,26 0,81 1,06 1,16 0,97 0,92 0,00 0,00 0,00 0,97 1,94 0,48 0,03 0,13 0,00 0,16 0,52 0,03 0,06 0,45 -0,05 0,00 0,19 -0,05 12,9022,46 7,28 137,020

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 794 SE * YANGINCI 12B 16 15 12,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 0 1,00 24 21 18,75 197,033 9594

2 711 NİGAR KIRLAK 12B 16 18 11,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 24 22 18,50 196,375 9619

3 961 HASRET ÖZYILMAZ 12B 14 22 8,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 21 39 11,25 174,870 10432

4 737 HASRET COŞKUN 12B 7 23 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 14 32 6,00 159,958 10856

5 768 YAREN ÇAKIR 12B 6 19 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 11 26 4,50 155,428 10975

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
2028 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,890 261,880 1 21 21 21 11196

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 8 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 0 1,00 3 -0,19 4,28 19,61

Toplam: 120 1 0 1,00 1 -0,53 7,29 41,69

TYT Türkçe  C                                      

Cevap Anahtarı B DCEABAABBEDBADBDDEEDAAECDCEBCDCABEECBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 1 0 17
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKSUNUR 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 6 -0,50 -1 -0,19 4,28 19,61

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,19 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,31 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,16 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 0,06 2,59 8,22

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,06 0,48 7,84

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,00 2,18

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 -0,12 0,48 10,02

Toplam: 120 2 15 -1,75 -1 -0,53 7,29 41,69

TYT Türkçe baDee     c    a                        

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal Eb   b   c     be        

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

TYT Matematik    ea   a                         b     

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 1 3 17
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 3 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAFZA DİZ AR 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 4 0,00 0 -0,19 4,28 19,61

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,19 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,31 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,16 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 0,06 2,59 8,22

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,06 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,00 2,18

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,12 0,48 10,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,03 1,55

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,19 -0,05 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,09 -0,05 1,20

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,28 -0,06 3,84

Toplam: 120 2 10 -0,50 0 -0,53 7,29 41,69

TYT Türkçe C   b   c       a       a               

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal c        A       e       

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

TYT Matematik c   a     e                             

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD

TYT Fen  c                  

Cevap Anahtarı A EAADCBDDCBDBCCCDABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 1 1 17
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 3 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENEVŞE IŞIK 2079 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,940 261,880 3 23 23 23 11212

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 8 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 6 2,50 6 -0,19 4,28 19,61

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,19 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,31 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,16 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 8 -1,00 -5 0,06 2,59 8,22

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,06 0,48 7,84

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,00 2,18

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,12 0,48 10,02

Toplam: 120 5 17 0,75 1 -0,53 7,29 41,69

TYT Türkçe baD  ed A E   c  E c                    

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal Ec  bbdd  c    b  c      

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

TYT Matematik  c  a                             b     

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 1 3 17
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 18 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZANUR GÜNEYİN 2048 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,168 261,880 2 22 22 22 11204

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 8 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 1 0,75 2 -0,19 4,28 19,61

Toplam: 120 1 1 0,75 1 -0,53 7,29 41,69

TYT Türkçe bC                                      

Cevap Anahtarı B DCEABAABBEDBADBDDEEDAAECDCEBCDCABEECBCCB
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 1 1 17
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ÖZTÜRK 2030 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,883 261,880 5 25 25 25 11258

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 8 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 13 0,75 2 -0,19 4,28 19,61

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,19 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,31 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,16 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 13 -1,25 -6 0,06 2,59 8,22

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 -0,06 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,00 2,18

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 -0,12 0,48 10,02

Toplam: 120 7 32 -1,00 -1 -0,53 7,29 41,69

TYT Türkçe eacdb a cedeBDc     A C e b             

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal bcadbEcBdcedacd          

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

TYT Matematik bdC abdc                                

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 0 5 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 2 2 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 6 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YARAMIŞ 2064 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 18 -2,50 -6 -0,19 4,28 19,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,19 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 -0,31 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,16 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 0,06 2,59 8,22

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 -0,06 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,00 2,18

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 -0,12 0,48 10,02

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,00 0,03 1,55

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,19 -0,05 1,09

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,09 -0,05 1,20

TYT Fen 20 1 13 -2,25 -11 -0,28 -0,06 3,84

Toplam: 120 7 42 -3,50 -3 -0,53 7,29 41,69

TYT Türkçe aEedb  ebca  bAc  bec a  cb ee          

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal aaBC bd d ec b  C        

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

TYT Matematik Ab     ec                               

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD

TYT Fen  bcDedcbae c a  bc a

Cevap Anahtarı A EAADCBDDCBDBCCCDABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 1 4 17
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 3 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TABAREK   ALGBURI 2076 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,465 261,880 4 24 24 24 11231

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 8 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 22 -3,50 -9 -0,19 4,28 19,61

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,19 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,31 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,16 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 0,06 2,59 8,22

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 -0,06 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,00 2,18

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 -0,12 0,48 10,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 0,03 1,55

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 -0,05 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,09 -0,05 1,20

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 -0,28 -0,06 3,84

Toplam: 120 9 36 0,00 0 -0,53 7,29 41,69

TYT Türkçe cad  cbeaae  cdD aaeeb  cbb  bCd  a     

Cevap Anahtarı B DCEABAABBEDBADBDDEEDAAECDCEBCDCABEECBCCB

TYT Sosyal aC edcAebdc    AecC      

Cevap Anahtarı B BCEDAEAAABDABEBACECCAEBDD

TYT Matematik AE      c                               

Cevap Anahtarı B AECDCBEBADBABBDCCADDCBCCDBDBDDECCBDACDDC

TYT Fen c Eb         e      

Cevap Anahtarı B ADEACBDDDBCBCCCDABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 0 5 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 18 0 8 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 1 9
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KAVAL 825 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,478 261,880 8 13 13 13 10739

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 3 1,25 3 5,53 4,28 19,61

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,44 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,80 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 2,95 2,59 8,22

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,84 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 2,18

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 0,83 0,48 10,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 0,03 1,55

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,05 1,20

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,02 -0,06 3,84

Toplam: 120 11 14 7,50 6 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe     c d           E cA                  

Cevap Anahtarı B DCEABAABBEDBADBDDEEDAAECDCEBCDCABEECBCCB

TYT Sosyal    edccdbeDAaEBACEa      

Cevap Anahtarı B BCEDAEAAABDABEBACECCAEBDD

TYT Matematik       E  D     d                        

Cevap Anahtarı B AECDCBEBADBABBDCCADDCBCCDBDBDDECCBDACDDC

TYT Fen                    d

Cevap Anahtarı B ADEACBDDDBCBCCCDABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 18 1 1 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 1 9
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR TOMAK 2037 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,563 261,880 5 7 7 7 9869

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 5,53 4,28 19,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,75 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 -0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,44 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 0,80 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 2,95 2,59 8,22

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,84 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 2,18

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,83 0,48 10,02

Toplam: 120 21 18 16,50 14 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe eadee  eBcDB  aDccE  b C CE CDCA     Cbe

Cevap Anahtarı B DCEABAABBEDBADBDDEEDAAECDCEBCDCABEECBCCB

TYT Sosyal      cAccBD  EBA E       

Cevap Anahtarı B BCEDAEAAABDABEBACECCAEBDD

TYT Matematik        d                 B   c          

Cevap Anahtarı B AECDCBEBADBABBDCCADDCBCCDBDBDDECCBDACDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 1 5 17
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 5 3 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 1 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRİYE DİZDAR 2457 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,803 261,880 1 1 1 1 8394

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 5,53 4,28 19,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,44 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,80 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 2,95 2,59 8,22

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 0,84 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 2,18

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 0,83 0,48 10,02

Toplam: 120 32 21 26,75 22 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe DdcABAeBdba   c aEEbAcECDCEBC aAeEEC ada

Cevap Anahtarı B DCEABAABBEDBADBDDEEDAAECDCEBCDCABEECBCCB

TYT Sosyal  CEce db BDA EBACEed     

Cevap Anahtarı B BCEDAEAAABDABEBACECCAEBDD

TYT Matematik       EB D                              

Cevap Anahtarı B AECDCBEBADBABBDCCADDCBCCDBDBDDECCBDACDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 3 3 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 0 13
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ÇİÇEKOĞLU 2044 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 23 -2,75 -7 5,53 4,28 19,61

Toplam: 120 3 23 -2,75 -2 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe edcbadcacdeBbaecaaEbbdcCaa              

Cevap Anahtarı B DCEABAABBEDBADBDDEEDAAECDCEBCDCABEECBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 0 6 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
PARAGRAF YORUMU 18 1 6 6



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER YILMAZ 2073 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,433 261,880 13 20 20 20 11171

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 9 0,75 2 5,53 4,28 19,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,75 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,80 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 2,95 2,59 8,22

Toplam: 120 4 10 1,50 1 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe bace Be  BcaeD  a                       

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal        e           C     

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 0 4 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE NEFES 2024 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,133 261,880 3 5 5 5 9685

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 5,53 4,28 19,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,80 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 2,95 2,59 8,22

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,84 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 2,18

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 0,83 0,48 10,02

Toplam: 120 23 19 18,25 15 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe DdcABAeBdba   c aEEbAcECDCEBC aAeEEC ada

Cevap Anahtarı B DCEABAABBEDBADBDDEEDAAECDCEBCDCABEECBCCB

TYT Sosyal  CEced                   

Cevap Anahtarı B BCEDAEAAABDABEBACECCAEBDD

TYT Matematik       dB D                              

Cevap Anahtarı B AECDCBEBADBABBDCCADDCBCCDBDBDDECCBDACDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 3 3 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 1 9
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ BOZ 2025 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 21 -0,25 -1 5,53 4,28 19,61

Toplam: 120 5 21 -0,25 0 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe CaaeddBcABbeac*Ddaacbbedaa              

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 2 4 33
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 7 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZİK KALİ 2054 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,285 261,880 4 6 6 6 9841

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 5,53 4,28 19,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 -0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,44 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,80 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 2,95 2,59 8,22

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,84 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 2,18

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,83 0,48 10,02

Toplam: 120 23 25 16,75 14 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe  CdAcAde aD  ec acEbAcEC  E CcaA EEC ada

Cevap Anahtarı B DCEABAABBEDBADBDDEEDAAECDCEBCDCABEECBCCB

TYT Sosyal BebD  A eB d EBAace      

Cevap Anahtarı B BCEDAEAAABDABEBACECCAEBDD

TYT Matematik       EB b    e                         

Cevap Anahtarı B AECDCBEBADBABBDCCADDCBCCDBDBDDECCBDACDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 2 2 33
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 18 9 4 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 1 9
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA TUNA 2020 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 26 -1,50 -4 5,53 4,28 19,61

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,75 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,44 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,80 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 12 0,00 0 2,95 2,59 8,22

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 0,84 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 2,18

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3 0,83 0,48 10,02

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,06 0,03 1,55

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,00 -0,05 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,05 1,20

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,02 -0,06 3,84

Toplam: 120 11 53 -2,25 -2 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe c Eb bdB *b*b* eaEcad bd bdeacbeBEaec   

Cevap Anahtarı B DCEABAABBEDBADBDDEEDAAECDCEBCDCABEECBCCB

TYT Sosyal  bED b db Dbc ecbdae     

Cevap Anahtarı B BCEDAEAAABDABEBACECCAEBDD

TYT Matematik e b dB d beb c                          

Cevap Anahtarı B AECDCBEBADBABBDCCADDCBCCDBDBDDECCBDACDDC

TYT Fen Ac dbaac B d        

Cevap Anahtarı B ADEACBDDDBCBCCCDABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 2 2 33
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 18 2 12 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 2 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 6 4
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVAL ÖZDEMİR 2078 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,060 261,880 12 19 19 19 11070

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,75 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,44 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,80 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 2,95 2,59 8,22

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,84 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 2,18

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,83 0,48 10,02

Toplam: 120 5 8 3,00 3 9,33 7,29 41,69

TYT Sosyal   EDccddbeDA  a          

Cevap Anahtarı B BCEDAEAAABDABEBACECCAEBDD

TYT Matematik       E  b                              

Cevap Anahtarı B AECDCBEBADBABBDCCADDCBCCDBDBDDECCBDACDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 1 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÇAKI 710 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,338 261,880 11 16 16 16 10816

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 27 2,25 6 5,53 4,28 19,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,75 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,44 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,80 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 2,95 2,59 8,22

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,84 0,48 7,84

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,00 2,18

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 0,83 0,48 10,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,06 0,03 1,55

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,00 -0,05 1,09

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,05 -0,05 1,20

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 0,02 -0,06 3,84

Toplam: 120 19 50 6,50 5 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe CE cceBadBd**cccabDbdeaEbdba dAb eBdabC 

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal bDBaAEbc eBEb db C a     

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

TYT Matematik   d  cd    a    c      B            e   

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD

TYT Fen c ea B aa D b d   a 

Cevap Anahtarı A EAADCBDDCBDBCCCDABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 3 2 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 18 4 12 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 4 4
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMANUR ŞEN 2032 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,878 261,880 2 2 2 2 9331

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 5,53 4,28 19,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 -0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,44 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,80 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 2,95 2,59 8,22

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,84 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 2,18

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,83 0,48 10,02

Toplam: 120 27 25 20,75 17 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe CceAAcBcdaEDa  ecEcAAbCEC DC BAaEe aEdda

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal bDBeb e A  E  BEe Aa     

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

TYT Matematik     E   B c e                           

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 3 3 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 18 11 5 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 1 9
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA ESEN 802 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,898 261,880 9 14 14 14 10796

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 5 3,75 9 5,53 4,28 19,61

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 0,84 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 2,18

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 0,83 0,48 10,02

Toplam: 120 8 5 6,75 6 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe dcDAABBde c                             

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Matematik     E   B D                             

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 3 3 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 0 13
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLİN BAYRAK 713 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,898 261,880 9 14 14 14 10796

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 5 3,75 9 5,53 4,28 19,61

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 0,84 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 2,18

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 0,83 0,48 10,02

Toplam: 120 8 5 6,75 6 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe dcDAABBde c                             

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Matematik     E   B D                             

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 3 3 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 0 13
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRANUR YILDIZ 2058 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,578 261,880 6 8 8 8 10210

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 5,53 4,28 19,61

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,44 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,80 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 2,95 2,59 8,22

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 0,84 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 2,18

TYT Matematik 40 0 8 -2,00 -5 0,83 0,48 10,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,06 0,03 1,55

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,00 -0,05 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,05 1,20

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,02 -0,06 3,84

Toplam: 120 23 38 13,50 11 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe C DcbBeB  EaeecacceAeDCECdb   eCa eCECae

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal ae C ceebcBEDABEa A      

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

TYT Matematik    ad  dd ede         d                 

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD

TYT Fen      B   a c e      

Cevap Anahtarı A EAADCBDDCBDBCCCDABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 3 2 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 18 7 8 39

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 6 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRÜT BAYRAKDAR 2036 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,160 261,880 7 11 11 11 10549

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 16 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 5,53 4,28 19,61

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,03 0,04 1,03

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,80 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 2,95 2,59 8,22

Toplam: 120 17 28 10,00 8 9,33 7,29 41,69

TYT Türkçe CcD cB Bb EDBD accDcd Cbba CaecadB Cbddc

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal cD bdceeAd     Ea A      

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 3 2 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 18 3 12 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA  *KİN 791 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,285 261,880 2 12 12 12 10607

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 2 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 5,50 4,28 19,61

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,50 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,38 0,04 1,03

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,25 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 4,62 2,59 8,22

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,38 0,48 7,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,50 0,00 2,18

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 0,88 0,48 10,02

Toplam: 120 15 23 9,25 8 11,00 7,29 41,69

TYT Türkçe bEe       cDd           aE CaBedde eEdCB

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal a   ec e  aEcABEa dC     

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

TYT Matematik     a     b             D    c    C     

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 1 2 17
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 18 6 5 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 2 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TEKİN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,725 261,880 1 9 9 9 10271

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 2 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 12 6,00 15 5,50 4,28 19,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,50 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,38 0,04 1,03

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,25 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,25 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 4,62 2,59 8,22

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,38 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,00 2,18

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,88 0,48 10,02

Toplam: 120 17 17 12,75 11 11,00 7,29 41,69

TYT Türkçe bEe cBBBc Ead    daAc d bE C          Ca

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal ED eec       ABEC A      

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

TYT Matematik     a     a             D               

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 3 3 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 18 4 4 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 2 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASRET COŞKUN 737 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,958 261,880 4 17 17 17 10856

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 5 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 23 1,25 3 6,95 4,28 19,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,65 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,45 0,04 1,03

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,55 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,00 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 4,65 2,59 8,22

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,25 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,00 2,18

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,20 0,48 10,02

Toplam: 120 14 32 6,00 5 11,80 7,29 41,69

TYT Türkçe abaAdeea  c     c DAe CcbEDaedeacecCdee 

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal d* CAcc*Ac  cb ECCA      

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

TYT Matematik     a                                   

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 0 6 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 18 4 12 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASRET ÖZYILMAZ 961 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,870 261,880 3 10 10 10 10432

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 5 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 6,95 4,28 19,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,65 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,45 0,04 1,03

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 4,65 2,59 8,22

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,25 0,48 7,84

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,00 2,18

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 0,20 0,48 10,02

Toplam: 120 21 39 11,25 9 11,80 7,29 41,69

TYT Türkçe CaDceeBBAecaa   EEeA DCbdEeCeebdbBeCdeaa

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal Ec Cecbebc EeAaECac      

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

TYT Matematik     d   a bd        e   D       b       

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 4 2 67
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 18 6 11 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 4 4
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİGAR KIRLAK 711 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,375 261,880 2 4 4 4 9619

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 5 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 6,95 4,28 19,61

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,65 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,45 0,04 1,03

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,55 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,00 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 4,65 2,59 8,22

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,25 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,00 2,18

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,20 0,48 10,02

Toplam: 120 24 22 18,50 15 11,80 7,29 41,69

TYT Türkçe CEbcdeeaA caBD  ccaAADCE E CaBAbaBcCd ea

Cevap Anahtarı A CEDAABBBABEDBDADEEDAADCECEDCDBACEBBCECCB

TYT Sosyal da  A bBAd E A   CA      

Cevap Anahtarı A EDBCAEABAABEDABECCACAEBDD

TYT Matematik     E                                   

Cevap Anahtarı A AECBEDCABADBDBBCACDDBCCBDCDBDDEBDCCDACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 2 4 33
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 18 10 5 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 0 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SE * YANGINCI 794 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,033 261,880 1 3 3 3 9594

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 5 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 6,95 4,28 19,61

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,65 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,45 0,04 1,03

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,55 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,00 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 4,65 2,59 8,22

Toplam: 120 24 21 18,75 16 11,80 7,29 41,69

TYT Türkçe DCEc   eaca   d DEdcAAEC bEdC bABabCeCeB

Cevap Anahtarı B DCEABAABBEDBADBDDEEDAAECDCEBCDCABEECBCCB

TYT Sosyal  CcaebAdbBDA EB  E       

Cevap Anahtarı B BCEDAEAAABDABEBACECCAEBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 3 3 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 18 10 7 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ SINAV 2

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ÇAKIR 768 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,428 261,880 5 18 18 18 10975

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 11304

Katılımlar: 5 31 31 31 11600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 19 1,25 3 6,95 4,28 19,61

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,65 0,57 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,45 0,04 1,03

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,55 1,06 3,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 0,92 2,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 4,65 2,59 8,22

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,25 0,48 7,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,00 2,18

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,20 0,48 10,02

Toplam: 120 11 26 4,50 4 11,80 7,29 41,69

TYT Türkçe eCEcec   Ea   a bcd Ae bDeaeC aea   de  

Cevap Anahtarı B DCEABAABBEDBADBDDEEDAAECDCEBCDCABEECBCCB

TYT Sosyal   ce    bBeA   Ae bC     

Cevap Anahtarı B BCEDAEAAABDABEBACECCAEBDD

TYT Matematik         c  A                            

Cevap Anahtarı B AECDCBEBADBABBDCCADDCBCCDBDBDDECCBDACDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 6 2 2 33
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 18 3 8 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 1 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
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