
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04) 33 33 33 427

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,34 7,91 14,36 6,36 3,19 5,56 3,08 3,54 2,19 3,32 0,84 3,11 1,39 1,32 1,06 9,42 4,44 8,31 3,34 3,31 2,51 2,97 2,19 2,42 6,30 1,83 5,84 52,52 28,57 45,36 276,950

Okul Ortalaması 9,64 8,21 7,58 3,03 3,79 2,08 1,58 3,36 0,73 2,12 1,67 1,70 0,91 1,03 0,65 1,24 2,97 0,50 1,06 2,67 0,39 0,58 1,33 0,24 2,39 2,55 1,76 22,55 27,58 15,63 188,160

KATILIMLAR

1 2128 SÜMEYYE KASAP 10A 21 7 19,25 7 4 6,00 3 3 2,25 5 0 5,00 1 1 0,75 6 1 5,75 2 0 2,00 45 16 41,00 262,824 279

2 2114 ZEHRAB KOCAKOÇ 10B 13 6 11,50 3 7 1,25 3 5 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 4 4,00 35 25 28,75 227,228 351

3 2178 HACIHANIM AKILLI 10A 11 14 7,50 3 4 2,00 2 4 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 4 4,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 4 4,00 36 35 27,25 223,229 354

4 2096 A BERRA YILDIZ 10B 11 10 8,50 4 4 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 8 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 7 3 6,25 36 36 27,00 222,367 355

5 2093 RABİA GÜL ELDEMİR 10A 13 6 11,50 3 4 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 7 3 6,25 30 16 26,00 218,951 360

6 2082 ELİF KILIÇ 10B 13 9 10,75 4 3 3,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 3 3,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 2 3,50 33 29 25,75 218,157 361

7 2109 MEDİNE YILMAZ 10B 14 5 12,75 5 3 4,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 31 29 23,75 211,885 368

8 2130 BEDO 10B 8 5 6,75 6 2 5,50 3 3 2,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 5 1,75 26 19 21,25 205,180 370

9 2099 ZEKİYE GÖKÇEN H 10A 9 7 7,25 4 3 3,25 1 4 0,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 3 3,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 27 23 21,25 205,115 371

10 2117 MELEK SARIKAYA 10A 8 5 6,75 2 4 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 7 1 6,75 26 20 21,00 204,599 374

11 2088 HİLAL KARACA 10B 15 8 13,00 4 5 2,75 4 4 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 27 28 20,00 200,410 381

12 2118 DİLEM DÖNMEZ 10B 10 6 8,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 5 2 4,50 23 23 17,25 192,919 388

13 2276 NİHAL DAŞKIRAN 10A 12 6 10,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 20 13 16,75 191,026 391

14 2108 SUDENUR TOPALOĞLU 10B 10 9 7,75 3 4 2,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 6 3 5,25 23 26 16,50 190,802 392

15 2119 YAREN ÖZDEMİR 10B 13 11 10,25 4 4 3,00 3 6 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 8 -2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 26 38 16,50 190,347 393

16 2132 HÜMEYRA TÜRKSEVER 10B 11 10 8,50 7 4 6,00 2 6 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 6 1,50 27 43 16,25 189,703 394

17 2084 ESMA AKSU 10B 7 5 5,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 1 0 1,00 2 4 1,00 3 1 2,75 18 12 15,00 186,453 395

18 2092 BEYZA KARAKAYA 10A 10 4 9,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 20 20 15,00 185,920 396

19 2110 NİSA HASANOĞLU 10B 14 11 11,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 3 2,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 24 36 15,00 185,688 397

20 2091 BERRA KARAKAYA 10A 7 8 5,00 2 4 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 18 15 14,25 184,236 398

21 2112 HAZAL MERT 10A 14 11 11,25 4 5 2,75 0 7 -1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 8 0,00 25 45 13,75 181,840 400

22 2066 MERYEM ŞAHİN 10A 8 9 5,75 5 4 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 6 -0,50 21 33 12,75 179,519 401

23 2094 EMİNE AYDOĞDU 10A 5 12 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 20 33 11,75 177,321 403

24 2126 FEVZİYE AYCIN 10A 5 4 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 13 17 8,75 167,763 404

25 2274 SARE MAT 10B 9 7 7,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 12 13 8,75 167,360 407

26 2097 SUDENAZ DİZDAR 10A 6 7 4,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 14 27 7,25 163,201 410

27 2107 ZEHRA NUR 10B 6 10 3,50 2 5 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 13 28 6,00 159,601 415

28 2086 SILA ÖZ 10B 8 15 4,25 4 4 3,00 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 7 -1,75 1 7 -0,75 1 2 0,50 3 5 1,75 18 49 5,75 158,792 416

29 2095 CANSU TAYYAR 10A 7 4 6,00 0 6 -1,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 11 21 5,75 158,545 417
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04) 33 33 33 427

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,34 7,91 14,36 6,36 3,19 5,56 3,08 3,54 2,19 3,32 0,84 3,11 1,39 1,32 1,06 9,42 4,44 8,31 3,34 3,31 2,51 2,97 2,19 2,42 6,30 1,83 5,84 52,52 28,57 45,36 276,950

Okul Ortalaması 9,64 8,21 7,58 3,03 3,79 2,08 1,58 3,36 0,73 2,12 1,67 1,70 0,91 1,03 0,65 1,24 2,97 0,50 1,06 2,67 0,39 0,58 1,33 0,24 2,39 2,55 1,76 22,55 27,58 15,63 188,160

KATILIMLAR

30 2104 MÜGE GÜREL 10B 4 3 3,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 6 6 4,50 155,125 419

31 2077 NEŞE FIRFIR 10B 6 12 3,00 2 7 0,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 14 39 4,25 154,446 420

32 2089 ELA KARAİSMAİLOĞL 10A 4 7 2,25 4 4 3,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 14 40 4,00 153,722 421

33 3696 İKRA AKDAĞ 10A 6 18 1,50 1 9 -1,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 7 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 12 57 -2,25 134,962 425
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04) 33 33 33 427

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,34 7,91 14,36 6,36 3,19 5,56 3,08 3,54 2,19 3,32 0,84 3,11 1,39 1,32 1,06 9,42 4,44 8,31 3,34 3,31 2,51 2,97 2,19 2,42 6,30 1,83 5,84 52,52 28,57 45,36 276,950

Okul Ortalaması 9,64 8,21 7,58 3,03 3,79 2,08 1,58 3,36 0,73 2,12 1,67 1,70 0,91 1,03 0,65 1,24 2,97 0,50 1,06 2,67 0,39 0,58 1,33 0,24 2,39 2,55 1,76 22,55 27,58 15,63 188,160

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 2128 SÜMEYYE KASAP 10A 21 7 19,25 7 4 6,00 3 3 2,25 5 0 5,00 1 1 0,75 6 1 5,75 2 0 2,00 45 16 41,00 262,824 279

2 2178 HACIHANIM AKILLI 10A 11 14 7,50 3 4 2,00 2 4 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 4 4,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 4 4,00 36 35 27,25 223,229 354

3 2093 RABİA GÜL ELDEMİR 10A 13 6 11,50 3 4 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 7 3 6,25 30 16 26,00 218,951 360

4 2099 ZEKİYE GÖKÇEN H 10A 9 7 7,25 4 3 3,25 1 4 0,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 3 3,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 27 23 21,25 205,115 371

5 2117 MELEK SARIKAYA 10A 8 5 6,75 2 4 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 7 1 6,75 26 20 21,00 204,599 374

6 2276 NİHAL DAŞKIRAN 10A 12 6 10,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 20 13 16,75 191,026 391

7 2092 BEYZA KARAKAYA 10A 10 4 9,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 20 20 15,00 185,920 396

8 2091 BERRA KARAKAYA 10A 7 8 5,00 2 4 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 18 15 14,25 184,236 398

9 2112 HAZAL MERT 10A 14 11 11,25 4 5 2,75 0 7 -1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 8 0,00 25 45 13,75 181,840 400

10 2066 MERYEM ŞAHİN 10A 8 9 5,75 5 4 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 6 -0,50 21 33 12,75 179,519 401

11 2094 EMİNE AYDOĞDU 10A 5 12 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 20 33 11,75 177,321 403

12 2126 FEVZİYE AYCIN 10A 5 4 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 13 17 8,75 167,763 404

13 2097 SUDENAZ DİZDAR 10A 6 7 4,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 14 27 7,25 163,201 410

14 2095 CANSU TAYYAR 10A 7 4 6,00 0 6 -1,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 11 21 5,75 158,545 417

15 2089 ELA KARAİSMAİLOĞL 10A 4 7 2,25 4 4 3,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 14 40 4,00 153,722 421

16 3696 İKRA AKDAĞ 10A 6 18 1,50 1 9 -1,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 7 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 12 57 -2,25 134,962 425

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04) 33 33 33 427

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,34 7,91 14,36 6,36 3,19 5,56 3,08 3,54 2,19 3,32 0,84 3,11 1,39 1,32 1,06 9,42 4,44 8,31 3,34 3,31 2,51 2,97 2,19 2,42 6,30 1,83 5,84 52,52 28,57 45,36 276,950

Okul Ortalaması 9,64 8,21 7,58 3,03 3,79 2,08 1,58 3,36 0,73 2,12 1,67 1,70 0,91 1,03 0,65 1,24 2,97 0,50 1,06 2,67 0,39 0,58 1,33 0,24 2,39 2,55 1,76 22,55 27,58 15,63 188,160

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 2114 ZEHRAB KOCAKOÇ 10B 13 6 11,50 3 7 1,25 3 5 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 4 4,00 35 25 28,75 227,228 351

2 2096 A BERRA YILDIZ 10B 11 10 8,50 4 4 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 8 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 7 3 6,25 36 36 27,00 222,367 355

3 2082 ELİF KILIÇ 10B 13 9 10,75 4 3 3,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 3 3,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 2 3,50 33 29 25,75 218,157 361

4 2109 MEDİNE YILMAZ 10B 14 5 12,75 5 3 4,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 31 29 23,75 211,885 368

5 2130 BEDO 10B 8 5 6,75 6 2 5,50 3 3 2,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 5 1,75 26 19 21,25 205,180 370

6 2088 HİLAL KARACA 10B 15 8 13,00 4 5 2,75 4 4 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 27 28 20,00 200,410 381

7 2118 DİLEM DÖNMEZ 10B 10 6 8,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 5 2 4,50 23 23 17,25 192,919 388

8 2108 SUDENUR TOPALOĞLU 10B 10 9 7,75 3 4 2,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 6 3 5,25 23 26 16,50 190,802 392

9 2119 YAREN ÖZDEMİR 10B 13 11 10,25 4 4 3,00 3 6 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 8 -2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 26 38 16,50 190,347 393

10 2132 HÜMEYRA TÜRKSEVER 10B 11 10 8,50 7 4 6,00 2 6 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 6 1,50 27 43 16,25 189,703 394

11 2084 ESMA AKSU 10B 7 5 5,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 1 0 1,00 2 4 1,00 3 1 2,75 18 12 15,00 186,453 395

12 2110 NİSA HASANOĞLU 10B 14 11 11,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 3 2,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 24 36 15,00 185,688 397

13 2274 SARE MAT 10B 9 7 7,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 12 13 8,75 167,360 407

14 2107 ZEHRA NUR 10B 6 10 3,50 2 5 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 13 28 6,00 159,601 415

15 2086 SILA ÖZ 10B 8 15 4,25 4 4 3,00 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 7 -1,75 1 7 -0,75 1 2 0,50 3 5 1,75 18 49 5,75 158,792 416

16 2104 MÜGE GÜREL 10B 4 3 3,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 6 6 4,50 155,125 419

17 2077 NEŞE FIRFIR 10B 6 12 3,00 2 7 0,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 14 39 4,25 154,446 420

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KARAKAYA 2091 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,236 276,950 8 20 20 20 398

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 8 5,00 17 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 2 4 1,00 9 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 9 4 8,00 27 5,34 5,17 11,93

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 2 3 1,25 4 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 18 15 14,25 12 15,27 15,65 45,37

Edebiyat Bed E Ad      D abB bBa E a   

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler Eca  e Dc  A    C    AE CB   C

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Fen Bilimleri      e                e AEd   

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 2 1 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 1 0
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 1 2 25
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 0 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 1 0
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAKAYA 2092 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,920 276,950 7 18 18 18 396

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 3 2 2,50 23 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 8 8 6,00 20 5,34 5,17 11,93

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 2 8 0,00 0 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 20 20 15,00 13 15,27 15,65 45,37

Edebiyat CABD  CBcDB  d E  A      a   c

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler   EA D   bdeAb  e b  CBeEd C  

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Fen Bilimleri     d ae A          a   e Adcc

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ŞİİR 8 2 0 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 1 0
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 4 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 1 25
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU TAYYAR 2095 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,545 276,950 14 29 29 29 417

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 4 6,00 20 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 0 6 -1,50 -14 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 1 8 -1,00 -3 5,34 5,17 11,93

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,72 0,50 8,31

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 2 4 1,00 3 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 11 21 5,75 5 15,27 15,65 45,37

Edebiyat  ABb  C   BacE    AA  e       

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler a d  c e beBe e               

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Matematik  a  cc c  B b                 

Cevap Anahtarı A CCCDDBCDACBBDBDBDCDCCDBBDBCDCE

Fen Bilimleri  b D b  b b  B                

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
ŞİİR 8 2 2 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 0 0
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 0 3 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 2 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 4 0
FONKSİYONLAR 7 1 1 14
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 1 0
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 1 25
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KARAİSMAİLOĞL 2089 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,722 276,950 15 32 32 32 421

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 7 2,25 8 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 4 4 3,00 27 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 7 15 3,25 11 5,34 5,17 11,93

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 0,72 0,50 8,31

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 3 13 -0,25 -1 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 14 40 4,00 3 15,27 15,65 45,37

Edebiyat Bee E dA   A a        d ca    

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler EAa cebDE  eea  Ce c eddeeD bC

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik bbb     a  b                  

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri daB de cd adcb      BeDac     

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ŞİİR 8 3 1 38
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 0 0
DESTAN/EFSANE 2 0 1 0
ROMAN 3 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 5 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 5 0
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 3 0
DALGALAR 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 2 0
KARIŞIMLAR 6 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 1 1 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AYDOĞDU 2094 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,321 276,950 11 23 23 23 403

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 12 2,00 7 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 2 3 1,25 11 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 7 11 4,25 14 5,34 5,17 11,93

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,72 0,50 8,31

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 4 1 3,75 38 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 8 6 6,50 22 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 20 33 11,75 10 15,27 15,65 45,37

Edebiyat  b bc bAA  cda   ecB B Acc   e

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler ce  b  D B A C   D dbeaeCea eC

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik a bd    b                     

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri B  ced d EC E bC A   e C    A 

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ŞİİR 8 3 4 38
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 1 0
DESTAN/EFSANE 2 0 2 0
ROMAN 3 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 1 1 25
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 1 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 3 2 30

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 4 0
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 2 25
DALGALAR 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 0 25
KARIŞIMLAR 6 3 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİYE AYCIN 2126 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,763 276,950 12 24 24 24 404

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 4 4,00 13 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 1 2 0,50 5 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 7 4 6,00 20 5,34 5,17 11,93

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,72 0,50 8,31

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 1 6 -0,50 -2 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 13 17 8,75 7 15,27 15,65 45,37

Edebiyat b Be cCc  B      AA           

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler    b D   b cAc    C  CB  A C  

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Matematik bda                           

Cevap Anahtarı A CCCDDBCDACBBDBDBDCDCCDBBDBCDCE

Fen Bilimleri eA   a ed           e  e      

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ŞİİR 8 2 0 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 0 0
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 1 2 25
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 2 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 3 0
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 2 0
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACIHANIM AKILLI 2178 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,229 276,950 2 3 3 3 354

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 3 4 2,00 18 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 11 10 8,50 28 5,34 5,17 11,93

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 0,72 0,50 8,31

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 2 0 2,00 20 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 9 7 7,25 24 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 36 35 27,25 23 15,27 15,65 45,37

Edebiyat BedAEDAAb  deDedc BccBadd  EEb

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler EAB bb  c aA    CcbecAEAbB eAC

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik  D b C    ea       e    CDB   

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri Ba   c Ad   E     E B edAEBaAd

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ŞİİR 8 4 4 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 4 0 1 0
DESTAN/EFSANE 2 1 1 50
ROMAN 3 2 0 67

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 1 1 25
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 2 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 4 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 1 3 13
FONKSİYONLAR 7 1 0 14
POLİNOMLAR 10 3 1 30
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 0 25
KARIŞIMLAR 6 1 0 17

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 1 2 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL MERT 2112 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,840 276,950 9 21 21 21 400

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 4 5 2,75 25 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 0 7 -1,75 -18 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 8 16 4,00 13 5,34 5,17 11,93

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,72 0,50 8,31

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 3 15 -0,75 -3 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 25 45 13,75 11 15,27 15,65 45,37

Edebiyat aCAAE AAA  A aeEbdBcDBaAcaeE b

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler dABe eCDc be d abce ebaACBb cC

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik bab                           

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri  a     c c  cbA   caBaedAdabeb

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ŞİİR 8 8 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 2 0
DESTAN/EFSANE 2 0 1 0
ROMAN 3 1 1 33

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 3 1 75
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 0 7 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 3 0
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 1 0
DALGALAR 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 2 0
KARIŞIMLAR 6 1 2 17

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 4 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA AKDAĞ 3696 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,962 276,950 16 33 33 33 425

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 18 1,50 5 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 1 9 -1,25 -11 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 3 20 -2,00 -7 5,34 5,17 11,93

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 0,72 0,50 8,31

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 1 12 -2,00 -7 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 12 57 -2,25 -2 15,27 15,65 45,37

Edebiyat dedbc AAc eAea E bda BaeEcacb 

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler bAadaedac ee bc ae B bdcadb  C

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik ba C d a Be c    d            

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri B d b a  dea a b c         acc

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ŞİİR 8 4 4 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 2 0
DESTAN/EFSANE 2 0 2 0
ROMAN 3 0 3 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 3 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 1 3 25
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 2 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 5 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 2 3 25
FONKSİYONLAR 7 0 3 0
POLİNOMLAR 10 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 1 25
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 2 0
KARIŞIMLAR 6 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK SARIKAYA 2117 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,599 276,950 5 10 10 10 374

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 5 6,75 23 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 2 4 1,00 9 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 8 5 6,75 23 5,34 5,17 11,93

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 0,72 0,50 8,31

Fizik 10 2 2 1,50 15 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 10 5 8,75 29 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 26 20 21,00 18 15,27 15,65 45,37

Edebiyat   BD c d DB AE E dAc    a     

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler  C e D  cba A      bCC  EA C  

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Matematik eeb b       a                 

Cevap Anahtarı A CCCDDBCDACBBDBDBDCDCCDBBDBCDCE

Fen Bilimleri   B   a aAEa c      BdBC CAE A

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 3 2 38
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 0 0
DESTAN/EFSANE 2 0 1 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 1 3 25
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 1 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 4 0
FONKSİYONLAR 7 0 1 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 2 25
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ŞAHİN 2066 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,519 276,950 10 22 22 22 401

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 9 5,75 19 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 5 4 4,00 36 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 11 10 8,50 28 5,34 5,17 11,93

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 2 14 -1,50 -5 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 21 33 12,75 11 15,27 15,65 45,37

Edebiyat CdBD c B DB cdb  Ade  cCb     

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler BCbA Dc Eee b     C CCBebAdCbc

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Fen Bilimleri ed D a c d c  d  b  c dCceed  

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 1 5 13
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 0 0
DESTAN/EFSANE 2 1 1 50
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 0 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 1 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 2 0
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 1 0
KARIŞIMLAR 6 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 1 2 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAL DAŞKIRAN 2276 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,026 276,950 6 13 13 13 391

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 3 3 2,25 20 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 0 4 -1,00 -10 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 5 7 3,25 11 5,34 5,17 11,93

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 0,72 0,50 8,31

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 1 0 1,00 3 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 20 13 16,75 14 15,27 15,65 45,37

Edebiyat B d E AAA  c  DEbdBeDBaAE     

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler EA b e Dc  c bd a       CB    

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik C C                           

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri                             A 

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 6 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 0 0
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 0 4 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 2 0 25
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 0 0
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA GÜL ELDEMİR 2093 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,951 276,950 3 5 5 5 360

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 3 4 2,00 18 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 9 7 7,25 24 5,34 5,17 11,93

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 8 3 7,25 24 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 30 16 26,00 22 15,27 15,65 45,37

Edebiyat eeBDEbCBcDB dE EDAA   A   a   

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler a cb DEB c      d a CCBdEA C  

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Fen Bilimleri               E     BeBCeCAEdA

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 5 1 63
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 4 0 0 0
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 1 2 25
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 0 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 2 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 0 0
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 1 0 17

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 2 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ DİZDAR 2097 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,201 276,950 13 26 26 26 410

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 7 4,25 14 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 2 3 1,25 11 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 5 10 2,50 8 5,34 5,17 11,93

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,72 0,50 8,31

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 1 8 -1,00 -3 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 14 27 7,25 6 15,27 15,65 45,37

Edebiyat  e dc  A      DEcC d BaeE     

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler     EeeDc  be   C a   ceCeb  C

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik b b     D                    C

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri c ede E                 edae  

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 2 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 0 0
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 1 2 25
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 0 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 3 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 1 2 13
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 1 0 20

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 1 25
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE KASAP 2128 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,824 276,950 1 1 1 1 279

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 16 8 14,00 47 5,34 5,17 11,93

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 0,72 0,50 8,31

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 2 0 2,00 7 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 45 16 41,00 34 15,27 15,65 45,37

Edebiyat BCA EDAAADaACaDEbCBBDBBAEce cb

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler cABCEeeDcBDcc   CbC AAEACB e C

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik C CC C   B       B c          

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri                      C       A

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 7 0 88
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 4 1 3 25
DESTAN/EFSANE 2 1 1 50
ROMAN 3 0 2 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 3 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 3 3 30

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 4 0 50
FONKSİYONLAR 7 2 0 29
POLİNOMLAR 10 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 0 0
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİYE GÖKÇEN H 2099 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,115 276,950 4 9 9 9 371

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 16 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 7 7,25 24 7,11 7,58 14,36

Tarih-1 11 4 3 3,25 30 1,88 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 0,67 0,73 2,19

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,98 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 0,81 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 8 7 6,25 21 5,34 5,17 11,93

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 0,72 0,50 8,31

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,23 0,39 2,51

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,36 0,24 2,42

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 1,50 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 6 6 4,50 15 2,09 2,39 10,77

Toplam: 120 27 23 21,25 18 15,27 15,65 45,37

Edebiyat CABD daec B daA   A   A     dD

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler B EAbDb  b eA  d  d aC  E  C  

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Matematik C baD C        e      B       

Cevap Anahtarı A CCCDDBCDACBBDBDBDCDCCDBBDBCDCE

Fen Bilimleri   B e  eaAE   d     Bb C    dA

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 3 1 38
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 1 0 25
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 4 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 3 2 38
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 10 1 1 10
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 0 25
KARIŞIMLAR 6 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A BERRA YILDIZ 2096 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,367 276,950 2 4 4 4 355

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 4 4 3,00 27 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 11 9 8,75 29 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 10 9 7,75 26 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 36 36 27,00 23 16,01 15,65 45,37

Edebiyat C Be aaB cBacE EcAA cDA  E bc 

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler  b A DcBEbdBA  Cc a  CBdEdbC  

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Matematik CeC Ddec C        b  a    b  c

Cevap Anahtarı A CCCDDBCDACBBDBDBDCDCCDBBDBCDCE

Fen Bilimleri  dB   de Aaa Bc     BaBaaCAEAA

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ŞİİR 8 4 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 4 1 2 25
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 1 1 33

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 0 67
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 3 2 30

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 3 4 38
FONKSİYONLAR 7 1 0 14
POLİNOMLAR 10 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 2 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 2 25
KARIŞIMLAR 6 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 2 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDO 2130 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,180 276,950 5 8 8 8 370

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 5 6,75 23 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 6 2 5,50 50 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 12 8 10,00 33 5,01 5,17 11,93

Fizik 10 2 1 1,75 18 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 6 6 4,50 15 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 26 19 21,25 18 16,01 15,65 45,37

Edebiyat BC  E bA   A   ddeB DB  a     

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler EdBC bCDE  A aa d C AdEACeb   

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Fen Bilimleri    A e A    E       Bae caB Ad

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
ŞİİR 8 3 2 38
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 0 0
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 3 3 30

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 1 25
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 1 0 17

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 1 3 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEM DÖNMEZ 2118 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,919 276,950 7 12 12 12 388

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 6 8,50 28 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 2 3 1,25 11 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 7 8 5,00 17 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 6 7 4,25 14 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 23 23 17,25 14 16,01 15,65 45,37

Edebiyat BbA ce AA  A aD aCB  B dE     

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler  A a bdD   d a  Cb   dE CBb  C

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik b b                           

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri  a d acb    E       BCa AbB A 

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 3 2 38
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 4 0 0 0
DESTAN/EFSANE 2 0 1 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 3 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 2 0
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 3 0
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 1 0 17

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KILIÇ 2082 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,157 276,950 3 6 6 6 361

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 4 3 3,25 30 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 10 8 8,00 27 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 6 9 3,75 13 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 33 29 25,75 21 16,01 15,65 45,37

Edebiyat B AbEDAA DDb aD EadB BcdE ec  

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler dA bEb DE  A b  b C  baAC D bC

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik e CC C   eC      a            

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri db Aa a     b  a  Ea Ce eEB A 

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ŞİİR 8 3 3 38
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 4 2 1 50
DESTAN/EFSANE 2 0 1 0
ROMAN 3 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 0 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 2 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 3 2 38
FONKSİYONLAR 7 1 1 14
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 2 0
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 1 25
KARIŞIMLAR 6 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA AKSU 2084 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,453 276,950 11 17 17 17 395

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 5 5,75 19 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 1 0 1,00 9 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 6 2 5,50 18 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 3 1 2,75 9 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 18 12 15,00 13 16,01 15,65 45,37

Edebiyat ecBD   Be B  d E eA   A       

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler      D      d     a  CB EA C  

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Matematik e C    D e   d  b             

Cevap Anahtarı A CCCDDBCDACBBDBDBDCDCCDBBDBCDCE

Fen Bilimleri                       BCe  E  

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ŞİİR 8 3 1 38
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 0 0
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 1 0 25
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 0 2 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 2 1 25
FONKSİYONLAR 7 0 2 0
POLİNOMLAR 10 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 0 0
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 1 1 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL KARACA 2088 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,410 276,950 6 11 11 11 381

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 4 5 2,75 25 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 11 15 7,25 24 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 0 2 -0,50 -2 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 27 28 20,00 17 16,01 15,65 45,37

Edebiyat C deEaaBBDBaAEAEDAA   A eE  db

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler aeEAcDE  ba AbAae CDeCedaAeCbe

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Matematik Ce c         d                

Cevap Anahtarı A CCCDDBCDACBBDBDBDCDCCDBBDBCDCE

Fen Bilimleri c      e                      

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ŞİİR 8 7 0 88
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 4 0 1 0
DESTAN/EFSANE 2 0 1 0
ROMAN 3 1 1 33

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 1 2 13
FONKSİYONLAR 7 0 1 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 1 0
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA TÜRKSEVER 2132 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,703 276,950 10 16 16 16 394

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 13 14 9,50 32 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 3 16 -1,00 -3 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 27 43 16,25 14 16,01 15,65 45,37

Edebiyat eABD deBeDB  dAc AA   daa  CBe

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler BCEAaDEBcbaceAc eaaD CBecAbC d

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Matematik b ba                          

Cevap Anahtarı A CCCDDBCDACBBDBDBDCDCCDBBDBCDCE

Fen Bilimleri   ab   eaba e c b c aCeCeaAd c

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 3 2 38
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 1 1 25
DESTAN/EFSANE 2 0 2 0
ROMAN 3 1 0 33

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 2 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 6 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 3 0
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 4 0
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 2 0
KARIŞIMLAR 6 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 1 2 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE YILMAZ 2109 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,885 276,950 4 7 7 7 368

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 5 3 4,25 39 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 10 11 7,25 24 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 3 2 2,50 25 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 6 9 3,75 13 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 31 29 23,75 20 16,01 15,65 45,37

Edebiyat CAdDEcaB  BB E E  A D ACad  B 

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler aCEA DE  eaec ba  Cb C bEecCD 

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Matematik b     C    d  c      b        

Cevap Anahtarı A CCCDDBCDACBBDBDBDCDCCDBBDBCDCE

Fen Bilimleri eA b   BE d C a  Ce d  a acE  

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 4 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 1 0 25
DESTAN/EFSANE 2 1 1 50
ROMAN 3 1 1 33

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 5 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 1 1 13
FONKSİYONLAR 7 0 1 0
POLİNOMLAR 10 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 0 50
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 1 25
KARIŞIMLAR 6 1 2 17

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜGE GÜREL 2104 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,125 276,950 16 30 30 30 419

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 3 3,25 11 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 0 0 0,00 0 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 1 0 1,00 3 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 1 2 0,50 2 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 6 6 4,50 4 16,01 15,65 45,37

Edebiyat e  DEda   B   A               

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler             A                 

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Matematik b                             

Cevap Anahtarı A CCCDDBCDACBBDBDBDCDCCDBBDBCDCE

Fen Bilimleri    a                    e    A

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 2 0 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 0 0
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 0 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 1 0
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 0 0
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞE FIRFIR 2077 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,446 276,950 17 31 31 31 420

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 12 3,00 10 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 2 7 0,25 2 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 4 -1,00 -25 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 4 17 -0,25 -1 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 3 6 1,50 5 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 14 39 4,25 4 16,01 15,65 45,37

Edebiyat BdAdb eA aDc   Ece e B e ab   

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler abBba aeE bA ae  cCec c   eeea

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik ba   C     c          b       

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri d   Ce A c  d c   E       c   

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
ŞİİR 8 2 5 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 1 2 25
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 0 3 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 2 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 5 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 3 0
FONKSİYONLAR 7 1 0 14
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 2 25
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 0 25
KARIŞIMLAR 6 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA HASANOĞLU 2110 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,688 276,950 12 19 19 19 397

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 2 5 0,75 7 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 4 16 0,00 0 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 3 6 1,50 5 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 24 36 15,00 13 16,01 15,65 45,37

Edebiyat CbBeEcCBBcBaAdbEaAAA  A a  Ccb

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler a cA Dc  eaeAc    eceaae dcC c

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Matematik a b   C      B      C  d      

Cevap Anahtarı A CCCDDBCDACBBDBDBDCDCCDBBDBCDCE

Fen Bilimleri   B      e  d a c   B  C  eb  

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ŞİİR 8 7 1 88
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 4 1 1 25
DESTAN/EFSANE 2 0 1 0
ROMAN 3 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 5 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 1 2 13
FONKSİYONLAR 7 1 0 14
POLİNOMLAR 10 1 1 10
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 1 25
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 1 0
KARIŞIMLAR 6 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARE MAT 2274 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,360 276,950 13 25 25 25 407

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 7 7,25 24 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 1 1 0,75 7 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 3 5 1,75 6 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,29 0,50 8,31

Toplam: 120 12 13 8,75 7 16,01 15,65 45,37

Edebiyat BCd    AA  e  b cCBBDBa d b   

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler  c     D   d  a C     cd     C

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik   b                           

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ŞİİR 8 2 1 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 1 0
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 1 1 25
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 2 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 1 0
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÖZ 2086 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,792 276,950 15 28 28 28 416

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 15 4,25 14 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 4 4 3,00 27 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 7 -0,75 -8 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 5 13 1,75 6 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 5 14 1,50 5 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 18 49 5,75 5 16,01 15,65 45,37

Edebiyat deAAEe AAaaA  abbeacbBaAd a   

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler EA b eaDEd ceba bbdB  d   b   

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik   a    ce     c  d    e   a   

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri  beebBcdb   dd     B aceA BbAb

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ŞİİR 8 6 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 4 0 3 0
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 7 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 2 0
FONKSİYONLAR 7 0 2 0
POLİNOMLAR 10 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 2 25
DALGALAR 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 0 25
KARIŞIMLAR 6 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 1 3 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR TOPALOĞLU 2108 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,802 276,950 8 14 14 14 392

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 3 4 2,00 18 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 6 9 3,75 13 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 7 7 5,25 18 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 23 26 16,50 14 16,01 15,65 45,37

Edebiyat CcBeEbbBBeBdeE ccAA   A       

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler  Cbc DE ae  Ade      CBccb    

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Matematik b                             

Cevap Anahtarı A CCCDDBCDACBBDBDBDCDCCDBBDBCDCE

Fen Bilimleri ee a    bA          BbBdDdAE A

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ŞİİR 8 4 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 4 0 0 0
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 1 2 25
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 2 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 1 0
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 1 25
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ÖZDEMİR 2119 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,347 276,950 9 15 15 15 393

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 4 4 3,00 27 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 10 15 6,25 21 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 2 2 1,50 15 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 3 4 2,00 7 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 26 38 16,50 14 16,01 15,65 45,37

Edebiyat BCA E AAcabACa  da BDBacEaab C

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler  A CceaDE ae CedCeacAA dCebebC

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik  abbd  d       b        d    e

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri    d BEd    b         e A     

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
ŞİİR 8 4 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 1 3 25
DESTAN/EFSANE 2 1 1 50
ROMAN 3 0 2 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 2 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 3 6 30

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 3 0
FONKSİYONLAR 7 0 2 0
POLİNOMLAR 10 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NUR 2107 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,601 276,950 14 27 27 27 415

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 10 3,50 12 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 2 5 0,75 7 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 0 3 -0,75 -8 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 5 13 1,75 6 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 1 2 0,50 2 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 13 28 6,00 5 16,01 15,65 45,37

Edebiyat b BDbaed  BaAdb  AA     a    a

Cevap Anahtarı A CABDEECBBDBBAEAEDAAADDACDEECBD

Sosyal Bilimler aCdc  E ab c     d c bBAbdcC c

Cevap Anahtarı A BCEADDEBEDCBAAACBECDCCBAEAACDB

Matematik b b  e   C                    

Cevap Anahtarı A CCCDDBCDACBBDBDBDCDCCDBBDBCDCE

Fen Bilimleri  cd     E                     

Cevap Anahtarı A BABDAECBEAEBCBECACDABCBCDCAEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 3 2 38
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 4 0 1 0
DESTAN/EFSANE 2 0 1 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 0 3 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 0 3 0
FONKSİYONLAR 7 1 0 14
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 1 25
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRAB KOCAKOÇ 2114 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,228 276,950 1 2 2 2 351

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 427

Katılımlar: 17 33 33 33 427

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 8,03 7,58 14,36

Tarih-1 11 3 7 1,25 11 2,28 2,08 5,56

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 0,79 0,73 2,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,44 1,70 3,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 0,50 0,65 1,06

Sosyal Bilimler 30 11 12 8,00 27 5,01 5,17 11,93

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,29 0,50 8,31

Fizik 10 4 1 3,75 38 0,54 0,39 2,51

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,13 0,24 2,42

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,00 1,76 5,84

Fen Bilimleri 30 9 6 7,50 25 2,68 2,39 10,77

Toplam: 120 35 25 28,75 24 16,01 15,65 45,37

Edebiyat BC AEDAA   AaaD ceBeDB  E    b

Cevap Anahtarı B BCAAEDAAADDACDDEECBBDBBAEBDEEC

Sosyal Bilimler EAae baDcabAe c CDacd EACB   C

Cevap Anahtarı B EABCEDCDEBDAACBECDCBAAEACBDBAC

Matematik CD        b                   

Cevap Anahtarı B CDCCACBBDBCDDCDCDBDBDBCDCDBBEC

Fen Bilimleri B  A cEA   a        aCedAEB Ad

Cevap Anahtarı B BDBACBEAAECBECACDAEBBCDCAEBCAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ŞİİR 8 5 0 63
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 4 0 1 0
DESTAN/EFSANE 2 0 2 0
ROMAN 3 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 4 2 2 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 2 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 3 5 30

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 8 2 1 25
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 10 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 1 0
KARIŞIMLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 2 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 3 2 50
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