
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04) 40 40 40 245

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,88 8,04 14,87 6,44 4,92 5,21 3,89 3,21 3,09 2,04 1,07 1,78 13,80 4,29 12,73 4,55 2,52 3,92 2,94 2,60 2,29 3,26 2,62 2,61 53,80 29,27 46,50 280,210

Okul Ortalaması 8,85 10,63 6,19 2,78 6,18 1,23 1,53 3,08 0,76 0,85 1,43 0,49 1,70 3,88 0,73 1,08 2,83 0,37 1,03 2,45 0,41 1,15 2,45 0,54 18,97 32,93 10,72 173,490

KATILIMLAR

1 2166 FATMA ALDI 09B 14 11 11,25 4 8 2,00 3 6 1,50 2 1 1,75 5 2 4,50 2 3 1,25 2 6 0,50 3 6 1,50 35 43 24,25 213,563 198

2 6779 BERRE BAYAR 09A 12 7 10,25 3 3 2,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 27 15 23,25 210,757 199

3 2153 DİLARA GÜRGENCİ 09A 13 10 10,50 4 5 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 27 20 22,00 206,877 201

4 2146 ALEYNA AYGÜN 09A 10 6 8,50 1 1 0,75 2 0 2,00 7 5 5,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 25 13 21,75 206,466 202

5 2148 ESMA NUR TEKBAŞ 09A 16 10 13,50 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 26 20,50 201,888 204

6 0 09B 11 11 8,25 5 7 3,25 3 2 2,50 4 2 3,50 1 2 0,50 1 0 1,00 25 24 19,00 198,242 205

7 2180 PERİGÜL UZAAK CR 09B 13 13 9,75 5 5 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 24 27 17,25 192,676 208

8 2248 MENEKŞE ABBAS 09B 14 8 12,00 4 6 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 22 20 17,00 191,572 209

9 2160 ZARMİNA NOURZAİ 09B 12 7 10,25 4 4 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 20 17 15,75 188,022 210

10 2280 ESLEM KARA 09A 10 9 7,75 3 6 1,50 3 4 2,00 1 2 0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 22 29 14,75 185,361 211

11 2284 ZEYNEPNUR AYDIN 09B 12 7 10,25 4 4 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 20 22 14,50 184,275 212

12 2282 SENA TÜRKMEN 09A 10 19 5,25 3 11 0,25 2 8 0,00 1 3 0,25 4 6 2,50 3 5 1,75 2 4 1,00 4 4 3,00 29 60 14,00 183,632 213

13 2131 ELİF ÖZTÜRK 09B 10 4 9,00 4 3 3,25 1 0 1,00 1 1 0,75 16 8 14,00 182,914 214

14 2163 İKRA NAZ KAYA 09B 11 9 8,75 4 4 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 18 17 13,75 182,265 215

15 2168 SÜMEYYE BAYRAM 09B 11 2 10,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 15 5 13,75 181,998 216

16 2250 FATMA ÖNAL 09B 9 6 7,50 1 8 -1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 0 3,00 1 2 0,50 19 23 13,25 181,005 217

17 2122 EYLÜL AYAR 09B 11 13 7,75 3 7 1,25 2 7 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 21 32 13,00 180,221 218

18 2136 YASEMİN KURT 09A 12 11 9,25 4 7 2,25 2 6 0,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 22 37 12,75 179,144 219

19 2120 ZEYNEP AYAR 09A 9 13 5,75 5 4 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 6 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 20 30 12,50 178,818 220

20 2172 NURULAYIN KARAKAŞ 09A 6 6 4,50 3 3 2,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 18 24 12,00 177,567 221

21 2164 ELANUR SÜRÜCÜ 09B 11 5 9,75 1 11 -1,75 1 2 0,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 28 12,00 176,815 222

22 2170 EMİNE NEFES 09B 9 9 6,75 3 4 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 15 17 10,75 173,477 223

23 2151 AYŞEGÜL KANGAL 09A 6 16 2,00 6 5 4,75 4 5 2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 5 0,75 20 42 9,50 170,317 224

24 2167 RANA BERFİN ACAR 09B 9 9 6,75 3 5 1,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 14 18 9,50 169,720 225

25 2190 ASLI SU ÖZAYDIN 09B 7 14 3,50 3 3 2,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 17 32 9,00 168,709 226

26 2129 YASEMİN BULUT 09A 9 14 5,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 13 20 8,00 165,323 227

27 2138 ELANUR AKTAŞ 09A 11 19 6,25 4 10 1,50 4 8 2,00 0 4 -1,00 6 24 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 30 90 7,50 163,683 228

28 2143 AZRA ALTIYAPRAK 09A 6 6 4,50 2 5 0,75 3 4 2,00 1 1 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 15 31 7,25 163,129 229

29 2155 YAĞMUR KÖSEM 09B 9 12 6,00 2 9 -0,25 2 8 0,00 2 2 1,50 1 7 -0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 0 7 -1,75 20 54 6,50 160,759 230
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04) 40 40 40 245

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,88 8,04 14,87 6,44 4,92 5,21 3,89 3,21 3,09 2,04 1,07 1,78 13,80 4,29 12,73 4,55 2,52 3,92 2,94 2,60 2,29 3,26 2,62 2,61 53,80 29,27 46,50 280,210

Okul Ortalaması 8,85 10,63 6,19 2,78 6,18 1,23 1,53 3,08 0,76 0,85 1,43 0,49 1,70 3,88 0,73 1,08 2,83 0,37 1,03 2,45 0,41 1,15 2,45 0,54 18,97 32,93 10,72 173,490

KATILIMLAR

30 2152 ALİYE SLTN TURAL 09A 5 6 3,50 0 5 -1,25 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 10 16 6,00 159,581 231

31 2161 MELİSE ERHAN 09B 4 8 2,00 3 7 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 9 -1,25 3 4 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 14 33 5,75 159,165 232

32 2150 AYŞENUR ÖKSÜZ 09A 9 13 5,75 3 6 1,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 7 -0,75 1 8 -1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 17 45 5,75 158,487 233

33 2157 MISKAAT ALRADI 09B 2 6 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 9 18 4,50 155,602 234

34 2139 İLKNUR VURAL 09A 4 25 -2,25 3 11 0,25 2 10 -0,50 1 3 0,25 9 20 4,00 3 7 1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 27 91 4,25 155,168 235

35 2111 NİSANURKILIÇ* LAN 09B 0 3 -0,75 3 10 0,50 2 4 1,00 3 7 1,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 12 31 4,25 155,013 236

36 2215 EDADEMİRALP 09A 9 21 3,75 0 14 -3,50 2 9 -0,25 1 3 0,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 18 71 0,25 142,264 237

37 2144 BÜŞRA NUR TURAN 09A 3 3 2,25 1 7 -0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 5 21 -0,25 140,886 240

38 2134 ZEYNEP  SAYIF 09B 5 13 1,75 0 14 -3,50 0 1 -0,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 9 40 -1,00 138,867 242

39 2147 GÜLŞİN KANAK 09A 8 19 3,25 1 7 -0,75 0 8 -2,00 0 4 -1,00 4 5 2,75 0 4 -1,00 0 7 -1,75 1 6 -0,50 14 60 -1,00 138,442 243

40 2133 SUDE ÇAKR 09A 2 22 -3,50 2 10 -0,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 7 -0,75 2 8 0,00 0 6 -1,50 8 66 -8,50 116,814 245

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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09A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04) 40 40 40 245

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,88 8,04 14,87 6,44 4,92 5,21 3,89 3,21 3,09 2,04 1,07 1,78 13,80 4,29 12,73 4,55 2,52 3,92 2,94 2,60 2,29 3,26 2,62 2,61 53,80 29,27 46,50 280,210

Okul Ortalaması 8,85 10,63 6,19 2,78 6,18 1,23 1,53 3,08 0,76 0,85 1,43 0,49 1,70 3,88 0,73 1,08 2,83 0,37 1,03 2,45 0,41 1,15 2,45 0,54 18,97 32,93 10,72 173,490

SINIF: 09A

KATILIMLAR

1 6779 BERRE BAYAR 09A 12 7 10,25 3 3 2,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 27 15 23,25 210,757 199

2 2153 DİLARA GÜRGENCİ 09A 13 10 10,50 4 5 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 27 20 22,00 206,877 201

3 2146 ALEYNA AYGÜN 09A 10 6 8,50 1 1 0,75 2 0 2,00 7 5 5,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 25 13 21,75 206,466 202

4 2148 ESMA NUR TEKBAŞ 09A 16 10 13,50 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 26 20,50 201,888 204

5 2280 ESLEM KARA 09A 10 9 7,75 3 6 1,50 3 4 2,00 1 2 0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 22 29 14,75 185,361 211

6 2282 SENA TÜRKMEN 09A 10 19 5,25 3 11 0,25 2 8 0,00 1 3 0,25 4 6 2,50 3 5 1,75 2 4 1,00 4 4 3,00 29 60 14,00 183,632 213

7 2136 YASEMİN KURT 09A 12 11 9,25 4 7 2,25 2 6 0,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 22 37 12,75 179,144 219

8 2120 ZEYNEP AYAR 09A 9 13 5,75 5 4 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 6 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 20 30 12,50 178,818 220

9 2172 NURULAYIN KARAKAŞ 09A 6 6 4,50 3 3 2,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 18 24 12,00 177,567 221

10 2151 AYŞEGÜL KANGAL 09A 6 16 2,00 6 5 4,75 4 5 2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 5 0,75 20 42 9,50 170,317 224

11 2129 YASEMİN BULUT 09A 9 14 5,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 13 20 8,00 165,323 227

12 2138 ELANUR AKTAŞ 09A 11 19 6,25 4 10 1,50 4 8 2,00 0 4 -1,00 6 24 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 30 90 7,50 163,683 228

13 2143 AZRA ALTIYAPRAK 09A 6 6 4,50 2 5 0,75 3 4 2,00 1 1 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 15 31 7,25 163,129 229

14 2152 ALİYE SLTN TURAL 09A 5 6 3,50 0 5 -1,25 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 10 16 6,00 159,581 231

15 2150 AYŞENUR ÖKSÜZ 09A 9 13 5,75 3 6 1,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 7 -0,75 1 8 -1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 17 45 5,75 158,487 233

16 2139 İLKNUR VURAL 09A 4 25 -2,25 3 11 0,25 2 10 -0,50 1 3 0,25 9 20 4,00 3 7 1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 27 91 4,25 155,168 235

17 2215 EDADEMİRALP 09A 9 21 3,75 0 14 -3,50 2 9 -0,25 1 3 0,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 18 71 0,25 142,264 237

18 2144 BÜŞRA NUR TURAN 09A 3 3 2,25 1 7 -0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 5 21 -0,25 140,886 240

19 2147 GÜLŞİN KANAK 09A 8 19 3,25 1 7 -0,75 0 8 -2,00 0 4 -1,00 4 5 2,75 0 4 -1,00 0 7 -1,75 1 6 -0,50 14 60 -1,00 138,442 243

20 2133 SUDE ÇAKR 09A 2 22 -3,50 2 10 -0,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 7 -0,75 2 8 0,00 0 6 -1,50 8 66 -8,50 116,814 245

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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09B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN GİRESUN MERKEZ GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04) 40 40 40 245

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,88 8,04 14,87 6,44 4,92 5,21 3,89 3,21 3,09 2,04 1,07 1,78 13,80 4,29 12,73 4,55 2,52 3,92 2,94 2,60 2,29 3,26 2,62 2,61 53,80 29,27 46,50 280,210

Okul Ortalaması 8,85 10,63 6,19 2,78 6,18 1,23 1,53 3,08 0,76 0,85 1,43 0,49 1,70 3,88 0,73 1,08 2,83 0,37 1,03 2,45 0,41 1,15 2,45 0,54 18,97 32,93 10,72 173,490

SINIF: 09B

KATILIMLAR

1 2166 FATMA ALDI 09B 14 11 11,25 4 8 2,00 3 6 1,50 2 1 1,75 5 2 4,50 2 3 1,25 2 6 0,50 3 6 1,50 35 43 24,25 213,563 198

2 0 09B 11 11 8,25 5 7 3,25 3 2 2,50 4 2 3,50 1 2 0,50 1 0 1,00 25 24 19,00 198,242 205

3 2180 PERİGÜL UZAAK CR 09B 13 13 9,75 5 5 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 24 27 17,25 192,676 208

4 2248 MENEKŞE ABBAS 09B 14 8 12,00 4 6 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 22 20 17,00 191,572 209

5 2160 ZARMİNA NOURZAİ 09B 12 7 10,25 4 4 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 20 17 15,75 188,022 210

6 2284 ZEYNEPNUR AYDIN 09B 12 7 10,25 4 4 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 20 22 14,50 184,275 212

7 2131 ELİF ÖZTÜRK 09B 10 4 9,00 4 3 3,25 1 0 1,00 1 1 0,75 16 8 14,00 182,914 214

8 2163 İKRA NAZ KAYA 09B 11 9 8,75 4 4 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 18 17 13,75 182,265 215

9 2168 SÜMEYYE BAYRAM 09B 11 2 10,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 15 5 13,75 181,998 216

10 2250 FATMA ÖNAL 09B 9 6 7,50 1 8 -1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 0 3,00 1 2 0,50 19 23 13,25 181,005 217

11 2122 EYLÜL AYAR 09B 11 13 7,75 3 7 1,25 2 7 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 21 32 13,00 180,221 218

12 2164 ELANUR SÜRÜCÜ 09B 11 5 9,75 1 11 -1,75 1 2 0,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 28 12,00 176,815 222

13 2170 EMİNE NEFES 09B 9 9 6,75 3 4 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 15 17 10,75 173,477 223

14 2167 RANA BERFİN ACAR 09B 9 9 6,75 3 5 1,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 14 18 9,50 169,720 225

15 2190 ASLI SU ÖZAYDIN 09B 7 14 3,50 3 3 2,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 17 32 9,00 168,709 226

16 2155 YAĞMUR KÖSEM 09B 9 12 6,00 2 9 -0,25 2 8 0,00 2 2 1,50 1 7 -0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 0 7 -1,75 20 54 6,50 160,759 230

17 2161 MELİSE ERHAN 09B 4 8 2,00 3 7 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 9 -1,25 3 4 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 14 33 5,75 159,165 232

18 2157 MISKAAT ALRADI 09B 2 6 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 9 18 4,50 155,602 234

19 2111 NİSANURKILIÇ* LAN 09B 0 3 -0,75 3 10 0,50 2 4 1,00 3 7 1,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 12 31 4,25 155,013 236

20 2134 ZEYNEP  SAYIF 09B 5 13 1,75 0 14 -3,50 0 1 -0,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 9 40 -1,00 138,867 242
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SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA AYGÜN 2146 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,466 280,210 3 4 4 4 202

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 6 8,50 28 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 1 1 0,75 5 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 0 2,00 17 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 3 1 2,75 9 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 2 0 2,00 20 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 5 1 4,75 16 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 25 13 21,75 18 9,61 10,72 46,50

Edebiyat D  ECd CC dD cAdBbE    De     

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler  a    E         E     D       

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik  DDe  B  aB  D   a   B Aec    

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri  E   E    D          Ca     B 

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 0 0 0
ŞİİR 6 2 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 1 1 25
ROMAN 3 1 0 33
MASAL/FABL 2 1 0 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 0 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 1 0 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 0 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 4 25
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 2 0 33
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYE SLTN TURAL 2152 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,581 280,210 14 30 30 30 231

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 6 3,50 12 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 0 5 -1,25 -9 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 0 2,00 17 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 4 5 2,75 9 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 1 4 0,00 0 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 10 16 6,00 5 9,61 10,72 46,50

Edebiyat bEc C   e    dc      B D  A e 

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler    c a  e d a   E     D   CA  

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik    e                          

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri        c     Eb       a     a 

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 2 0 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 1 0 25
ROMAN 3 0 0 0
MASAL/FABL 2 0 2 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 0 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL KANGAL 2151 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,317 280,210 10 23 23 23 224

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 16 2,00 7 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 6 5 4,75 34 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 11 13 7,75 26 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 3 10 0,50 2 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 20 42 9,50 8 9,61 10,72 46,50

Edebiyat cEc dcE  ddaB bAC cbdE  ddac d

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler a d eAACaEB Acc DBDc acbB eaeA

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik  e b                c         

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri e         D ce d  a  ceeCB b e

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 3 2 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 1 0
ROMAN 3 0 3 0
MASAL/FABL 2 0 2 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 1 2 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 4 2 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 4 5 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 2 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 4 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 1 2 17
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ÖKSÜZ 2150 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,487 280,210 15 32 32 32 233

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 3 6 1,50 11 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 4 1,00 8 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 2 -0,50 -13 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 5 12 2,00 7 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 2 13 -1,25 -4 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 17 45 5,75 5 9,61 10,72 46,50

Edebiyat B cd   B E aB DAbEcCCcbeb aacd

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler aEeDe   a  eAc  e aeA B e eb  

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik D   d   d d b   ab     e      

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri cbeEaa cac    d ae  be       B

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 2 4 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 1 3 25
ROMAN 3 1 2 33
MASAL/FABL 2 1 0 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 1 2 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 1 3 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 4 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 7 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 6 1 4 17
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ALTIYAPRAK 2143 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,129 280,210 13 28 28 28 229

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 6 4,50 15 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 2 5 0,75 5 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 6 10 3,50 12 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 1 12 -2,00 -7 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 15 31 7,25 6 9,61 10,72 46,50

Edebiyat BEed   B a  B D   cC     dd   

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler  d be c aE  A  deaDb C   CA a 

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik a c     C           E   b     

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri a  aa       dd   cc   a aBce e

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 1 0 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 1 0 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 1 0
ROMAN 3 1 1 33
MASAL/FABL 2 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 2 1 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 3 4 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 1 8
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 2 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 4 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 1 1 17
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRE BAYAR 6779 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,757 280,210 1 2 2 2 199

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 3 3 2,25 16 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 1 0 1,00 8 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 6 4 5,00 17 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 2 1 1,75 18 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 3 2 2,50 25 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 6 4 5,00 17 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 27 15 23,25 19 9,61 10,72 46,50

Edebiyat BE  EAaBaEd B  eC bdC  D  B Ad

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler     e dCDE   d    D       A bA

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik D  D               D          

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri B   e C   DeB   dA      Cc    

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 1 2 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 2 1 50
ROMAN 3 1 1 33
MASAL/FABL 2 1 0 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 3 1 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 0 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 0 8
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 1 1 17
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA NUR TURAN 2144 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,886 280,210 18 37 37 37 240

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 3 2,25 8 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 1 7 -0,75 -5 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 0 0 0,00 0 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 1 7 -0,75 -3 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 0 7 -1,75 -6 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 5 21 -0,25 0 9,61 10,72 46,50

Edebiyat eE c        B D      d        

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler b e eb Cb  d d                

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik b  D a  e          b          

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri   b    c e  ca    c  c        

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 0 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 1 1 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0
MASAL/FABL 2 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 3 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 1 3 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 3 4
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 2 0
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA GÜRGENCİ 2153 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,877 280,210 2 3 3 3 201

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 4 5 2,75 20 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 0 2,00 17 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 8 6 6,50 22 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 3 1 2,75 9 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 27 20 22,00 18 9,61 10,72 46,50

Edebiyat cEDEdAEaeEC B DdC   CaCD d ccd

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler b a c ACD  aAd  D D       A aA

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik b         B  e       c B C    

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri c                     C C    B

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 3 3 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 1 1 25
ROMAN 3 0 0 0
MASAL/FABL 2 1 1 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 3 2 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 0 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 2 13
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDADEMİRALP 2215 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,264 280,210 17 36 36 36 237

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 0 14 -3,50 -25 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 9 -0,25 -2 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 3 26 -3,50 -12 2,36 2,48 10,08

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 6 24 0,00 0 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 18 71 0,25 0 9,61 10,72 46,50

Edebiyat cEcEbcbCbaecadbaBaaeDdeDbEAdeB

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler adbcdaccacbaedeBbdcCd cabdbAca

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Fen Bilimleri daabebadbDbdAcCbaCaeDeBaeceded

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 1 5 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 1 3 25
ROMAN 3 2 1 67
MASAL/FABL 2 0 2 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 4 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 0 7 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 9 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 6 1 5 17
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 2 6 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 2 4 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR AKTAŞ 2138 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,683 280,210 12 27 27 27 228

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 4 10 1,50 11 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 4 -1,00 -25 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 8 22 2,50 8 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 5 25 -1,25 -4 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 30 90 7,50 6 9,61 10,72 46,50

Edebiyat cdbcEAbaDEeeBcDbbbcCCEeeeeBbbA

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler bbBbBbbCcceeeEEeedDDAaaaaabcde

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik eeeeeEeeeEBbbBbbBbbbabcdeaBcde

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri aaAaabbbbbcCcccddddDEeeeeabcDe

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 3 3 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 4 0
ROMAN 3 2 1 67
MASAL/FABL 2 1 1 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 2 2 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 2 5 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 4 8 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 18 25
ÜÇGENLER 3 0 3 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 6 1 5 17
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 1 7 13

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 2 4 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM KARA 2280 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,361 280,210 5 10 10 10 211

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 3 6 1,50 11 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 7 12 4,00 13 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 2 5 0,75 3 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 22 29 14,75 12 9,61 10,72 46,50

Edebiyat D aEC  ad    dAEBbE  B D ddAee

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler da bCaE c A d ecEe bB D   bAd 

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik  D  C        be  B        b   

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri  d        a    e   B Ca     e 

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 3 0 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 1 0
ROMAN 3 0 2 0
MASAL/FABL 2 0 2 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 3 2 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 3 4 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 3 13
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR TEKBAŞ 2148 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,888 280,210 4 5 5 5 204

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 5 5 3,75 27 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 0 2 -0,50 -4 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 6 10 3,50 12 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 1 2 0,50 2 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 27 26 20,50 17 9,61 10,72 46,50

Edebiyat DcBECEcCCa D EAEdaEd B DecAAdc

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler ea  CDEb bAEd e b         Ceea

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik  eDe    b B      Bb   E       

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri     e                C      e 

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 3 2 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 3 1 75
ROMAN 3 1 1 33
MASAL/FABL 2 1 1 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 5 1 71

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 3 13
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLŞİN KANAK 2147 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,442 280,210 19 39 39 39 243

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 19 3,25 11 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 1 7 -0,75 -5 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 0 8 -2,00 -17 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 4 -1,00 -25 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 1 19 -3,75 -13 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 0 7 -1,75 -18 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 1 17 -3,25 -11 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 14 60 -1,00 -1 9,61 10,72 46,50

Edebiyat acdaC db abcdadE cECcBcDAbAcda

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler cdadac  aA    acd aa bb  daccb

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik De BC c    b     c e       C  

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri bb  a    ccac  dbb aDd a b bda

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 3 3 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 1 2 25
ROMAN 3 0 3 0
MASAL/FABL 2 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 1 3 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 8 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 5 4
ÜÇGENLER 3 1 0 33

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 4 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 5 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 1 4 17
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR VURAL 2139 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,168 280,210 16 34 34 34 235

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 25 -2,25 -8 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 3 11 0,25 2 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 6 24 0,00 0 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 9 20 4,00 13 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 3 7 1,25 13 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 4 6 2,50 25 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 8 22 2,50 8 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 27 91 4,25 4 9,61 10,72 46,50

Edebiyat abbcEcEBbdaecacebadCbadbe*cde 

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler CadeBAdebdaecbEaacceAbcbdbeEbc

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik bdbDebBDbdBCAdbeecaedAbcadBDa 

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri abccaeCbDAeCcBdaCdEabbCbacbbea

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 6 0 5 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 4 0
ROMAN 3 1 2 33
MASAL/FABL 2 0 2 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 2 2 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 0 7 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 10 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 16 33
ÜÇGENLER 3 1 1 33

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 6 1 5 17
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 6 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURULAYIN KARAKAŞ 2172 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,567 280,210 9 20 20 20 221

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 6 4,50 15 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 3 3 2,25 16 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 3 2 2,50 21 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 7 6 5,50 18 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 2 3 1,25 13 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 4 8 2,00 7 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 18 24 12,00 10 9,61 10,72 46,50

Edebiyat baBEe  C d D  c      B D     e

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler dC c aE   A     EC   dD  d Ad 

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik  c      ab       B  c         

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri d a CE e    Ad       Cae c  d 

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 1 2 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 1 0 25
ROMAN 3 1 1 33
MASAL/FABL 2 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 0 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 2 1 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 3 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 4 4
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 2 1 33
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 3 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TÜRKMEN 2282 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,632 280,210 6 12 12 12 213

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 19 5,25 18 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 3 11 0,25 2 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 8 0,00 0 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 6 22 0,50 2 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 3 5 1,75 18 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 9 13 5,75 19 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 29 60 14,00 12 9,61 10,72 46,50

Edebiyat bacECEabCceDadcEebEdDB Deacbca

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler eaccaDEbaeAdeee Eb beCeaebaAeb

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik DeaBCE  db   c          e     

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri bdB Cd dCb  cdCb e BDCBeAb  ab

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
ŞİİR 6 2 4 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 2 2 50
ROMAN 3 0 3 0
MASAL/FABL 2 1 1 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 4 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 3 4 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 8 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 5 8
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 2 4 33
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 2 3 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 2 3 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇAKR 2133 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,814 280,210 20 40 40 40 245

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 22 -3,50 -12 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 2 10 -0,50 -4 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 0 7 -1,75 -15 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 2 -0,50 -13 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 2 19 -2,75 -9 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 3 21 -2,25 -8 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 8 66 -8,50 -7 9,61 10,72 46,50

Edebiyat eda dbbdC ebdbe  b dacebecA bc

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler dbceaDEbdec  deab d ca  e d b 

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik    da d   aD                  

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri e ad bebCceeAdbAcebdc ae bd c 

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 6 0 4 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 1 3 25
ROMAN 3 0 3 0
MASAL/FABL 2 1 1 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 4 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 2 3 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 7 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 3 4
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 6 1 3 17
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 2 6 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 4 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN BULUT 2129 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,323 280,210 11 26 26 26 227

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 0 1 -0,25 -2 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 0 2 -0,50 -4 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 3 4 2,00 7 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 0 1 -0,25 -1 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 13 20 8,00 7 9,61 10,72 46,50

Edebiyat cEeEdAEBaEdDBeDdb cbeab      d

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler   a               ca      AEbA

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik e                        C    

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri d                             

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 1 5 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 1 0
ROMAN 3 0 1 0
MASAL/FABL 2 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 0 4
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN KURT 2136 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,144 280,210 7 18 18 18 219

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 4 7 2,25 16 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 6 0,50 4 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 7 15 3,25 11 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 2 6 0,50 2 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 22 37 12,75 11 9,61 10,72 46,50

Edebiyat bEccC bbCEb  cAEBaEC B Ddb dA 

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler aadbCDE c Ad ee bb  cCD bbCb a

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik  bDe         aa   e           

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri   a       De     e   C    e eb

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 3 3 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 1 0
ROMAN 3 0 1 0
MASAL/FABL 2 2 0 100

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 3 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 4 2 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 6 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 4 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYAR 2120 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,818 280,210 8 19 19 19 220

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 5,31 6,19 14,87

Tarih-1 14 5 4 4,00 29 1,08 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 1 1 0,75 6 0,75 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 0,54 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 8 6 6,50 22 2,36 2,48 10,08

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 1,30 0,73 12,73

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,06 0,37 3,92

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,31 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,39 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 1 5 -0,25 -1 0,64 1,32 8,82

Toplam: 120 20 30 12,50 10 9,61 10,72 46,50

Edebiyat BbD aAEBaECaB abC cbeab   ec  

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler a a e dCDE  AEb   D       e CA

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik be D    C    de       b  d    

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri a  d b      c           C    e

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 1 4 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 1 0
ROMAN 3 0 2 0
MASAL/FABL 2 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 5 0 71

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 1 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 4 8
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 2 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,242 280,210 2 6 6 6 205

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 5 7 3,25 23 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 3 2 2,50 21 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 8 9 5,75 19 2,60 2,48 10,08

Fizik 10 4 2 3,50 35 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 6 4 5,00 17 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 25 24 19,00 16 11,84 10,72 46,50

Edebiyat bEBECaECCdbDadAEd cb Bea      

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler ebdACDb db EaCDB C ad         

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Fen Bilimleri AdB C   CbDd     b       A    

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 1 3 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 2 1 50
ROMAN 3 1 1 33
MASAL/FABL 2 1 0 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 4 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 4 2 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 3 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 3 2 50
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 1 0 17
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI SU ÖZAYDIN 2190 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,709 280,210 15 25 25 25 226

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 14 3,50 12 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 3 3 2,25 16 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 2 1,50 13 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 5 5 3,75 13 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 5 9 2,75 9 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 17 32 9,00 8 11,84 10,72 46,50

Edebiyat ecBEbaEbC  c dcEeac  B D a d e

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler dC cCa  B     D  b b  D       

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik   be         aa               

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri c B d b e  B a  d b  CB ce  B 

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 1 2 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 1 2 25
ROMAN 3 0 2 0
MASAL/FABL 2 1 0 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 0 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 1 1 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 1 1 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 2 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 2 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 3 0
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 1 3 13

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 1 1 17
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR SÜRÜCÜ 2164 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,815 280,210 12 21 21 21 222

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 5 9,75 33 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 1 11 -1,75 -13 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 1 2 0,50 4 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 2 13 -1,25 -4 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 2 7 0,25 1 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 19 28 12,00 10 11,84 10,72 46,50

Edebiyat BEDEEAEc Ed B Dc   Ce  e      

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler C daedbd aeecbaeD             

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik b caCEBD                      

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri  c E cabecD                  e

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 1 1 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 1 0
ROMAN 3 1 0 33
MASAL/FABL 2 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 3 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 0 6 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 2 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 1 17
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 6 1 3 17
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 2131 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,914 280,210 7 13 13 13 214

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 4 3 3,25 23 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 1 0 1,00 8 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 6 4 5,00 17 2,60 2,48 10,08

Toplam: 120 16 8 14,00 12 11,84 10,72 46,50

Edebiyat BED dAE  E  B D   cC  e  eB   

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler   a e  CDE  Ad    D       e  A

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 1 1 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 1 0
ROMAN 3 2 0 67
MASAL/FABL 2 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 4 1 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 0 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NEFES 2170 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,477 280,210 13 22 22 22 223

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 3 4 2,00 14 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 1 0 1,00 8 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 2 -0,50 -13 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 4 6 2,50 8 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 1 0 1,00 3 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 15 17 10,75 9 11,84 10,72 46,50

Edebiyat b aE  cCbd   EcEBDE  B D  b ea

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler ae   aE B Ad          D    ee 

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik         b     a         C     

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri                      C        

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 1 1 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 2 0
ROMAN 3 1 1 33
MASAL/FABL 2 0 2 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 1 1 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 2 2 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 0 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 2 4
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL AYAR 2122 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,221 280,210 11 17 17 17 218

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 3 7 1,25 9 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 7 0,25 2 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 5 14 1,50 5 2,60 2,48 10,08

Fizik 10 3 2 2,50 25 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 5 5 3,75 13 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 21 32 13,00 11 11,84 10,72 46,50

Edebiyat BEbEdbEdcbCaBea CaECCdbDa     

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler   a d cbeadCAE bceebA Bd d    

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Fen Bilimleri B A  bC  bDb d  b    A        

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 1 3 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 2 1 50
ROMAN 3 1 1 33
MASAL/FABL 2 1 0 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 3 4 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 7 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 2 1 33
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 1 0 17
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ALDI 2166 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,563 280,210 1 1 1 1 198

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 4 8 2,00 14 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 3 6 1,50 13 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 9 15 5,25 18 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 7 15 3,25 11 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 35 43 24,25 20 11,84 10,72 46,50

Edebiyat aEbEdAEeaEC B DdCa CCb D dBcAd

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler C eaa cbDdaeAEbba Da b CaCe CA

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik D  D EB      ab          C    

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri B   Cee b Dbcd aCed  AedCBebae

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 2 3 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 2 1 50
ROMAN 3 2 0 67
MASAL/FABL 2 1 1 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 3 4 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 3 6 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 2 17
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 1 2 17
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 1 5 13

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 2 3 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ÖNAL 2250 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,005 280,210 10 16 16 16 217

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 6 7,50 25 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 1 8 -1,00 -7 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 1 1 0,75 6 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 4 11 1,25 4 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 3 0 3,00 30 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 5 5 3,75 13 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 19 23 13,25 11 11,84 10,72 46,50

Edebiyat BE EdAEc E  B D b cbC     e   

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler e d e   aEaaea    e      CAabA

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik b                  D          

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri e  dCb      BB   A   e  C    e

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 1 1 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 1 0
ROMAN 3 0 2 0
MASAL/FABL 2 1 0 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 1 5 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 1 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 0 4
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 1 2 17
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 3 0 38

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA NAZ KAYA 2163 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,265 280,210 8 14 14 14 215

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 4 4 3,00 21 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 1 0 1,00 8 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 2 -0,50 -13 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 5 6 3,50 12 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 2 1 1,75 6 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 18 17 13,75 11 11,84 10,72 46,50

Edebiyat D aECEc   be dAE eE  B De AdeB

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler da dCaE   AE          D   b b 

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik         b                     

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri                      C   c  B 

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 2 3 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 2 2 50
ROMAN 3 1 0 33
MASAL/FABL 2 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 4 1 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 0 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSE ERHAN 2161 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,165 280,210 17 31 31 31 232

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 8 2,00 7 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 3 7 1,25 9 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 0 2 -0,50 -4 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 4 10 1,50 5 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 3 4 2,00 20 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 5 6 3,50 12 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 14 33 5,75 5 11,84 10,72 46,50

Edebiyat cE a A e E bB c d c        c  

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler  ae cd CDa eAc e  b         aA

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik a  ebb e    c     b  eE     a 

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri a  dCbCE e  B           Ca   e

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 1 0
ROMAN 3 0 0 0
MASAL/FABL 2 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 4 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 3 3 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 7 4
ÜÇGENLER 3 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 3 2 50
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENEKŞE ABBAS 2248 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,572 280,210 4 8 8 8 209

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 4 6 2,50 18 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 2 1,50 13 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 2 -0,50 -13 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 6 10 3,50 12 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 1 1 0,75 3 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 22 20 17,00 14 11,84 10,72 46,50

Edebiyat DEBEbE aCb DbdAEBbE  B D  Ad e

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler ae  bDEe AAdd D E    e   be e 

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik               a         C     

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri                          A c  

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 1 3 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 3 0 75
ROMAN 3 0 3 0
MASAL/FABL 2 1 0 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 1 1 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 3 3 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 2 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 1 4
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 1 1 17
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MISKAAT ALRADI 2157 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,602 280,210 18 33 33 33 234

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 6 0,50 2 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 1 1 0,75 5 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 0 1 -0,25 -2 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 2 3 1,25 4 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 5 6 3,50 12 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 9 18 4,50 4 11,84 10,72 46,50

Edebiyat   c   cae       e E  a D      

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler      a  B                d Ac 

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik  e    c                d      

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri   B e aeC  B d A   abC        

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 0 1 0
ŞİİR 6 1 0 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 1 0
ROMAN 3 0 1 0
MASAL/FABL 2 0 1 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 1 0 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 3 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 1 1 17
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANURKILIÇ* LAN 2111 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,013 280,210 19 35 35 35 236

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 3 -0,75 -3 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 3 10 0,50 4 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 4 1,00 8 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 5 14 1,50 5 2,60 2,48 10,08

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 4 6 2,50 25 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 7 14 3,50 12 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 12 31 4,25 4 11,84 10,72 46,50

Edebiyat cca                           

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler Bb bdedbeAcaBdeaEbBd          

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Fen Bilimleri AdcbCbadeDaBecdAECaeb         

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0
ŞİİR 6 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0
MASAL/FABL 2 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 2 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 1 6 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 4 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 6 3 3 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERİGÜL UZAAK CR 2180 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,676 280,210 3 7 7 7 208

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 5 5 3,75 27 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 1 1 0,75 6 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 8 8 6,00 20 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 3 3 2,25 8 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 24 27 17,25 14 11,84 10,72 46,50

Edebiyat bEBECaECedbD dAEeeEd B DAc dec

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler aa ACDE c bEa   b     D   CAea

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik    e     a        b           

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri  dB                  Cd   C e 

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 3 3 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 2 1 50
ROMAN 3 1 1 33
MASAL/FABL 2 0 2 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 4 2 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 1 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 2 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA BERFİN ACAR 2167 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,720 280,210 14 24 24 24 225

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 3 5 1,75 13 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 1 0 1,00 8 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 2 -0,50 -13 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 4 7 2,25 8 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 1 0 1,00 3 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 14 18 9,50 8 11,84 10,72 46,50

Edebiyat aEb EcEBDE  B D   cCbd   ea b 

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler e a B   aEa Ad    D       e  e

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik     b             a           

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri                         C     

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 1 1 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 2 0
ROMAN 3 1 1 33
MASAL/FABL 2 0 2 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 1 1 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 2 3 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 0 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 2 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE BAYRAM 2168 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,998 280,210 9 15 15 15 216

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 2 10,50 35 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 1 1 0,75 5 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 0 0 0,00 0 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 2 1 1,75 6 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 1 1 0,75 3 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 15 5 13,75 11 11,84 10,72 46,50

Edebiyat D aEC  C E   dAEBD C B        

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler     Ca                     A  

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik                    a    C     

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri     C  e                      

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 2 0 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 0 0
ROMAN 3 1 0 33
MASAL/FABL 2 0 0 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 0 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 1 1 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 1 4
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 1 0 17
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KÖSEM 2155 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,759 280,210 16 29 29 29 230

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 12 6,00 20 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 2 9 -0,25 -2 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 8 0,00 0 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 6 19 1,25 4 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 3 4 2,00 20 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 0 7 -1,75 -18 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 4 16 0,00 0 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 20 54 6,50 5 11,84 10,72 46,50

Edebiyat  ccEeaceCd a E EB E bB cd Ae B

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler  Cccae  dbAdab aEeBeddcb bCceE

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik a  e  c   d dcaD              

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri bda CE A ccdb bA   acdaecd  c 

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 0 5 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 1 3 25
ROMAN 3 1 1 33
MASAL/FABL 2 1 0 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 0 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 3 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 1 5 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 8 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 5 4
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 2 3 33
ENERJİ 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 1 4 13

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 4 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZARMİNA NOURZAİ 2160 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,022 280,210 5 9 9 9 210

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 4 4 3,00 21 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 1 1 0,75 6 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 7 6 5,50 18 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 1 3 0,25 1 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 20 17 15,75 13 11,84 10,72 46,50

Edebiyat aED dAE aEC B DcC  CCdb  A   e

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler a d   ACaE eA d   D       A bA

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik     b                         

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri              e    d     C    e

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 2 4 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 0 0
ROMAN 3 1 0 33
MASAL/FABL 2 2 0 100

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 3 2 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 1 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP  SAYIF 2134 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,867 280,210 20 38 38 38 242

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 13 1,75 6 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 0 14 -3,50 -25 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 0 1 -0,25 -2 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 0 15 -3,75 -13 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 4 6 2,50 8 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 9 40 -1,00 -1 11,84 10,72 46,50

Edebiyat BcbcbAcea C BaDe    a e  e   d

Cevap Anahtarı A BEDEEAEBDECDBDDACEECCECDCABEAA

Sosyal Bilimler badcabebcdeaea   c            

Cevap Anahtarı A CEBDBAACDEBCAEECDBDDACBCBCAECA

Matematik e  c d    ab   c              

Cevap Anahtarı A DBDDCEBDCEBCABCDBDDDEAEBDCBDBC

Fen Bilimleri B A  bd  bDb d  b    A        

Cevap Anahtarı A BEAECDCEDADCBBAECAEDEACACBDADB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 1 3 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0
MASAL/FABL 2 0 2 0

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 4 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 0 7 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 5 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 1 2 17
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 1 0 17
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04)

GİRESUN / GİRESUN MERKEZ / GİRESUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPNUR AYDIN 2284 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,275 280,210 6 11 11 11 212

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 245

Katılımlar: 20 40 40 40 245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 7,08 6,19 14,87

Tarih-1 14 4 4 3,00 21 1,39 1,23 5,21

Coğrafya-1 12 2 3 1,25 10 0,76 0,76 3,09

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 0,45 0,49 1,78

Sosyal Bilimler 30 6 8 4,00 13 2,60 2,48 10,08

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,16 0,73 12,73

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,80 0,37 3,92

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,51 0,41 2,29

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,69 0,54 2,61

Fen Bilimleri 30 2 6 0,50 2 2,00 1,32 8,82

Toplam: 120 20 22 14,50 12 11,84 10,72 46,50

Edebiyat bcBE   CC  D EA c aC BbD EAee 

Cevap Anahtarı B DEBECEECCECDCEAEBDECDBDDAEAAAB

Sosyal Bilimler aa A D c dAE     b CeeD     e 

Cevap Anahtarı B BCEACDEDBAAEBCDBECBCBCDDACCAAE

Matematik   b                           

Cevap Anahtarı B DDDBCEBCCEBDBDDDABCDEBEACBDCDB

Fen Bilimleri   c       e  a   e B e   A  e 

Cevap Anahtarı B AEBECEDACDDBAECAECDBDCBDAACABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 1 1 17
SÖZCÜK TÜRLERİ 4 2 0 50
ROMAN 3 1 0 33
MASAL/FABL 2 1 1 50

Sosyal Bilimler

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 4 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 7 3 0 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 3 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 6 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 6 1 0 17
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 2 0
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